
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 103 1945 2686 20785

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,31 9,68 21,89 2,44 1,67 2,02 2,44 1,09 2,17 1,98 1,43 1,62 2,64 1,47 2,27 0,00 0,00 0,00 11,35 3,74 10,41 1,91 0,55 1,77 1,88 1,43 1,52 2,20 1,39 1,86 1,75 1,22 1,45 52,9023,67 46,98 274,280

Okul Ortalaması 21,22 9,42 18,87 1,75 1,41 1,40 1,43 1,16 1,14 1,26 1,17 0,97 2,00 1,46 1,64 0,00 0,00 0,00 3,15 2,07 2,63 0,17 0,06 0,16 0,68 0,91 0,45 0,47 1,43 0,11 0,61 1,71 0,18 32,7420,80 27,55 210,420

KATILIMLAR

1 416 MUHAMMED BOZUKLUHAN12A 32 7 30,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 6 14,50 5 0 5,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 80 26 73,50 360,388 3888

2 414 MİKAİL BAYAR 12B 27 7 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 5 16,75 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 1 2 0,50 69 27 62,25 326,903 6338

3 101 ALİ AHMET YALÇIN 12C 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 4 13,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 64 24 58,00 313,523 7428

4 384 MUTALİP BAYINDIR 12B 27 11 24,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 17 9 14,75 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 2 4 1,00 66 42 55,50 306,688 8012

5 380 ZELİHA BATUR 12B 29 7 27,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 13 3 12,25 2 2 1,50 3 3 2,25 3 3 2,25 61 24 55,00 304,798 8185

6 0 EMİR YARARLI 12B 30 8 28,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 10 1 9,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 57 18 52,50 297,020 8820

7 206 BAHAR ÇAMUKA 12A 34 5 32,75 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 8 5 6,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 59 26 52,50 296,483 8858

8 327 HİRA 12C 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 0 8,00 0 1 -0,25 54 13 50,75 291,193 9328

9 408 MUAZ BOZABA 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 3 1,25 11 5 9,75 54 17 49,75 288,475 9576

10 246 ELİFNUR BOR 12C 36 3 35,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 1 4,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 51 15 47,25 280,183 10340

11 349 YAĞMUR SOYSAL 12A 32 5 30,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 51 16 47,00 279,993 10354

12 424 SEVGİ ÇİÇEK 12B 29 8 27,00 1 4 0,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 6 7 4,25 2 3 1,25 1 3 0,25 50 27 43,25 269,165 11373

13 430 BERKAN ONUR 12C 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 47 15 43,25 269,105 11382

14 407 ABDULLAH * LAN 12C 31 6 29,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 46 12 43,00 268,025 11471

15 304 SUPHİYE DEMİROĞLU 12B 30 9 27,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 49 26 42,50 266,843 11578

16 278 M FATİH BAYRAM 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 48 22 42,50 266,785 11581

17 458 HİVDA VERGİ 12B 22 10 19,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 13 2 12,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 48 24 42,00 266,415 11612

18 275 RÜMEYSA TAVLAR 12A 27 9 24,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 6 0 6,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,683 11683

19 495 MERVE DEMİR 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 46 16 42,00 265,240 11723

20 294 MELİSA SAÇIK 12B 33 6 31,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 3 3,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 47 23 41,25 262,500 11972

21 467 NURŞİRİN KIRKUDU 12A 30 8 28,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 2 4,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 45 17 40,75 261,435 12081

22 399 YAKUP DİNÇ 12B 21 12 18,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 10 1 9,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 47 35 38,25 255,275 12693

23 477 SEMA İŞLER 12D 31 8 29,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 42 13 38,75 255,255 12695

24 305 ZEYNEP KRSLN 12A 28 12 25,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 2 3,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 44 25 37,75 252,985 12923

25 155 AYŞE BUTTANRI 12A 28 9 25,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 43 24 37,00 250,493 13140

26 378 ŞİLAN BOLLUK 12A 28 7 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 7 4,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 45 32 37,00 250,328 13158

27 268 MİHRİBAN BECEREKLİ 12A 26 12 23,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 6 7 4,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 30 36,50 249,280 13256

28 195 AZRA BÜNÜL 12B 28 10 25,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 3 6 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 44 30 36,50 248,925 13290

29 498 YUSUF ORAL 12A 26 12 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 7 6 5,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 45 35 36,25 248,535 13329
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 103 1945 2686 20785

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,31 9,68 21,89 2,44 1,67 2,02 2,44 1,09 2,17 1,98 1,43 1,62 2,64 1,47 2,27 0,00 0,00 0,00 11,35 3,74 10,41 1,91 0,55 1,77 1,88 1,43 1,52 2,20 1,39 1,86 1,75 1,22 1,45 52,9023,67 46,98 274,280

Okul Ortalaması 21,22 9,42 18,87 1,75 1,41 1,40 1,43 1,16 1,14 1,26 1,17 0,97 2,00 1,46 1,64 0,00 0,00 0,00 3,15 2,07 2,63 0,17 0,06 0,16 0,68 0,91 0,45 0,47 1,43 0,11 0,61 1,71 0,18 32,7420,80 27,55 210,420

KATILIMLAR

30 250 NEHİR APUHAN 12A 27 7 25,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 39 11 36,25 248,193 13362

31 328 BÜŞRA MAHMUTOĞLU 12B 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 43 30 35,50 246,230 13538

32 465 MUHAMMED HAKAN 12B 27 11 24,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 39 18 34,50 243,098 13805

33 0 RUMEYSA 12A 29 10 26,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 38 17 33,75 240,480 14044

34 258 MER EM KÇKNR 12C 27 4 26,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 35 6 33,50 239,790 14103

35 316 ZÜMRA GÜLEN 12B 19 13 15,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 41 33 32,75 238,958 14180

36 350 RABİA ORTAK 12B 19 8 17,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 11 4 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 38 23 32,25 237,175 14337

37 494 MERVE ŞEN 12B 29 7 27,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 39 26 32,50 236,618 14382

38 338 EYMEN ALPERTUNGA 12C 27 8 25,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 35 17 30,75 231,645 14874

39 269 ZYNP ZYNP 12E 29 11 26,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 37 25 30,75 231,463 14892

40 237 BERFİN ÇELEBİ 12B 19 18 14,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 5 3,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 40 40 30,00 230,835 14946

41 5 İLAYDA DEMİR 12D 25 11 22,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 35 19 30,25 230,463 14985

42 285 ZEYNEP AYDIN 12A 25 13 21,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 29 29,75 229,048 15104

43 34 ELİFSUDE BEÇENE 12B 27 9 24,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 38 33 29,75 228,728 15145

44 51 SİNEM ECER 12C 25 11 22,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 36 27 29,25 227,443 15255

45 282 MEDİNE KUYULDAR 12C 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 36 27 29,25 227,390 15261

46 247 NEHİR ÇAKMAK 12B 24 11 21,25 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 34 20 29,00 226,818 15303

47 270 EREN TAŞ 12E 21 6 19,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 32 13 28,75 226,290 15338

48 196 BAH R BAHADIR 12B 18 4 17,00 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 15 28,25 225,125 15438

49 252 EVİN ALAŞ 12E 28 8 26,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 31 10 28,50 224,680 15466

50 262 EBRAR SENA KOŞUNALP12B 19 7 17,25 12 5 10,75 31 12 28,00 224,318 15493

51 307 KADİR KARABACAK 12C 23 8 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 16 28,00 223,830 15527

52 355 MELEK SAYGILI 12C 26 9 23,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 33 20 28,00 223,483 15541

53 426 YAREN BRLDY 12F 23 13 19,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 34 25 27,75 223,198 15576

54 267 FARUK BALAT 12F 23 8 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 30 13 26,75 220,075 15814

55 478 ELİF BUDUNOĞLU 12E 25 11 22,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 31 17 26,75 219,893 15828

56 457 SEDAT YALMUN 12F 22 15 18,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 34 30 26,50 219,578 15864

57 375 ŞEYMA GÖK 12E 24 13 20,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 34 30 26,50 219,383 15886

58 253 EMİNE TAŞAR 12D 24 13 20,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,323 15890
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 103 1945 2686 20785

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,31 9,68 21,89 2,44 1,67 2,02 2,44 1,09 2,17 1,98 1,43 1,62 2,64 1,47 2,27 0,00 0,00 0,00 11,35 3,74 10,41 1,91 0,55 1,77 1,88 1,43 1,52 2,20 1,39 1,86 1,75 1,22 1,45 52,9023,67 46,98 274,280

Okul Ortalaması 21,22 9,42 18,87 1,75 1,41 1,40 1,43 1,16 1,14 1,26 1,17 0,97 2,00 1,46 1,64 0,00 0,00 0,00 3,15 2,07 2,63 0,17 0,06 0,16 0,68 0,91 0,45 0,47 1,43 0,11 0,61 1,71 0,18 32,7420,80 27,55 210,420

KATILIMLAR

59 265 SEMA BAYNAL 12E 23 6 21,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 31 18 26,50 219,295 15897

60 333 NUR SENA KAVALAR 12F 24 11 21,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 31 18 26,50 219,268 15899

61 436 NİSA BAYŞU 12B 20 7 18,25 2 0 2,00 2 2 1,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 30 15 26,25 218,853 15940

62 397 NURŞEN ATAY 12C 21 5 19,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 11 26,25 218,768 15949

63 379 ALEYNA FENDOĞLU 12E 28 10 25,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 30 14 26,50 218,715 15951

64 306 ALEYNA KELBAT 12D 19 12 16,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 33 30 25,50 217,010 16090

65 449 ZEHRA KELAT 12D 23 9 20,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 15 25,25 215,578 16195

66 488 ZEHRA TURAK 12C 23 15 19,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 32 28 25,00 215,038 16242

67 3 YAĞMUR 12A 25 15 21,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 9 -1,25 3 4 2,00 3 4 2,00 0 3 -0,75 36 45 24,75 214,113 16313

68 489 ELİF ALINAK 12C 25 11 22,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 29 24,75 213,823 16340

69 367 MEDİNE ÖZEK 12D 19 13 15,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 20 24,00 212,523 16426

70 49 ELİF EKMEKÇİ 12D 22 14 18,50 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 30 27 23,25 209,800 16600

71 55 EVİN EBRAR KORKMAZ 12E 20 17 15,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 29 24 23,00 209,383 16626

72 377 ALİEMRE BENGİ 12F 21 13 17,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 5 -0,25 30 28 23,00 209,123 16644

73 428 IRMAK BULUT 12D 24 12 21,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 17 22,75 207,995 16724

74 330 ŞİRİN DÜNER 12A 25 13 21,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 29 26 22,50 207,133 16775

75 404 MERVE KENÇ 12F 16 3 15,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 24 10 21,50 204,938 16903

76 260 ECE KERA 12E 19 10 16,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 27 23 21,25 204,040 16962

77 329 BENSU KARACA 12E 21 10 18,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 25 17 20,75 202,260 17060

78 257 SAMET G 12D 19 15 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 26 24 20,00 200,418 17172

79 287 SERHAT ÇAPARLAR 12C 19 15 15,25 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 24 20,00 200,388 17174

80 319 MERYEM VURAL 12F 16 3 15,25 2 2 1,50 3 0 3,00 21 5 19,75 199,663 17220

81 263 RAVZA AYDIN 12D 19 16 15,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 25 25 18,75 196,665 17382

82 447 ROJİN ADSIZ 12C 14 6 12,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 19 10 16,50 190,195 17679

83 289 ESMA ÖZTÜRK 12E 18 6 16,50 18 6 16,50 189,685 17710

84 60 ZEHRA BAYLAS 12E 15 13 11,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 20 23 14,25 183,508 18005

85 368 AYSU KUYULDAR 12E 15 12 12,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 17 18 12,50 178,190 18227

86 29 ERKAN DÖLDEN 12F 7 6 5,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 20 10,00 171,465 18480

87 339 İBRAHİM ATILGAN 12F 11 4 10,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 12 10 9,50 169,370 18563
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 103 1945 2686 20785

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,31 9,68 21,89 2,44 1,67 2,02 2,44 1,09 2,17 1,98 1,43 1,62 2,64 1,47 2,27 0,00 0,00 0,00 11,35 3,74 10,41 1,91 0,55 1,77 1,88 1,43 1,52 2,20 1,39 1,86 1,75 1,22 1,45 52,9023,67 46,98 274,280

Okul Ortalaması 21,22 9,42 18,87 1,75 1,41 1,40 1,43 1,16 1,14 1,26 1,17 0,97 2,00 1,46 1,64 0,00 0,00 0,00 3,15 2,07 2,63 0,17 0,06 0,16 0,68 0,91 0,45 0,47 1,43 0,11 0,61 1,71 0,18 32,7420,80 27,55 210,420

KATILIMLAR

88 389 M RIDVAN GENÇ 12F 13 27 6,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 32 8,00 165,418 18704

89 444 MÜNEVVER BAYSAN ĞR12E 10 13 6,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 14 25 7,75 164,488 18737

90 242 EBUBE İR KESKİN 12D 7 12 4,00 1 0 1,00 8 12 5,00 156,620 19049

91 76 NELISA APKAN 12D 10 16 6,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 11 25 4,75 155,565 19094

92 28 MUHAMMEDFARUKATLI 12D 6 13 2,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 12 41 1,75 146,938 19452

93 0 BERAT JRNT Y 12G 4 6 2,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 6 19 1,25 145,390 19520

94 497 YUSUF ELÇİN 12F 7 33 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 6 7 4,25 0 4 -1,00 15 62 -0,50 140,613 19667

95 0   1 0 1,00 1 0 1,00

96 0   1 0 1,00 1 0 1,00

97 0   1 1 0,75 1 1 0,75

98 0   0 0 0,00

99 0   0 0 0,00

100 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

101 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

102 0   0 2 -0,50 0 2 -0,50

103 296 ALİ YA* A 12D 3 14 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 7 -1,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 6 41 -4,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 103 1945 2686 20785

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,31 9,68 21,89 2,44 1,67 2,02 2,44 1,09 2,17 1,98 1,43 1,62 2,64 1,47 2,27 0,00 0,00 0,00 11,35 3,74 10,41 1,91 0,55 1,77 1,88 1,43 1,52 2,20 1,39 1,86 1,75 1,22 1,45 52,9023,67 46,98 274,280

Okul Ortalaması 21,22 9,42 18,87 1,75 1,41 1,40 1,43 1,16 1,14 1,26 1,17 0,97 2,00 1,46 1,64 0,00 0,00 0,00 3,15 2,07 2,63 0,17 0,06 0,16 0,68 0,91 0,45 0,47 1,43 0,11 0,61 1,71 0,18 32,7420,80 27,55 210,420

KATILIMLAR
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