
   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 96 1757 2406 2406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,5 13,83 6,4 6,1 4,86 4,4 3,2 3,62 1,9 3,3 1,11 29,4 24,0 23,42 198,970

Okul Ortalaması 17,3 10,1 14,82 5,7 4,5 4,60 2,4 2,8 1,68 2,0 4,6 0,83 27,4 21,9 21,93 187,010

SINIF:   

KATILIMLAR

1 860 NİSANUR BOĞAÇ   22 14 18,50 8 5 6,75 4 3 3,25 4 15 0,25 38 37 28,75 226,430 1 34 652 821 821

2 0   2 3 1,25 2 3 1,25

3 0   1 1 0,75 1 1 0,75

4 0   0 0 0,00

5 0   0 0 0,00

6 0   0 0 0,00

7 0   0 0 0,00

8 0   0 0 0,00

9 0   0 1 -0,25 0 1 -0,25

10 0   0 3 -0,75 0 3 -0,75
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 96 1757 2406 2406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,5 13,83 6,4 6,1 4,86 4,4 3,2 3,62 1,9 3,3 1,11 29,4 24,0 23,42 198,970

Okul Ortalaması 17,3 10,1 14,82 5,7 4,5 4,60 2,4 2,8 1,68 2,0 4,6 0,83 27,4 21,9 21,93 187,010

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 780 DUYGU OLĞUN 11A 25 10 22,50 13 7 11,25 13 3 12,25 7 6 5,50 58 26 51,50 294,825 1 2 217 229 229

2 776 SUDE MİNA NUR KUŞ 11A 29 9 26,75 10 7 8,25 11 8 9,00 6 5 4,75 56 29 48,75 285,938 2 3 251 268 268

3 798 MERYEM KORKMAZ 11A 31 5 29,75 9 6 7,50 9 3 8,25 4 7 2,25 53 21 47,75 282,428 3 4 267 287 287

4 787 ESMA KÜÇÜKÖNER 11A 27 8 25,00 7 5 5,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 46 16 42,00 265,580 4 5 359 402 402

5 791 ELİF KAYMAN 11A 29 9 26,75 12 7 10,25 3 5 1,75 2 4 1,00 46 25 39,75 258,608 5 7 413 468 468

6 800 RAVZA KINA 11A 26 10 23,50 11 8 9,00 8 11 5,25 3 6 1,50 48 35 39,25 257,540 6 8 422 477 477

7 790 BEYZANUR KAYRAN 11A 25 11 22,25 11 5 9,75 5 1 4,75 3 3 2,25 44 20 39,00 256,978 7 9 426 482 482

8 907 ŞÜHEDA İŞÇİ 11A 27 12 24,00 13 3 12,25 1 1 0,75 4 12 1,00 45 28 38,00 253,680 8 11 451 517 517

9 785 FURKAN KOMAŞ 11A 25 11 22,25 12 2 11,50 2 3 1,25 2 0 2,00 41 16 37,00 250,928 9 12 473 547 547

10 802 DERYA AYRAL 11A 25 10 22,50 11 5 9,75 4 5 2,75 1 4 0,00 41 24 35,00 244,775 10 15 514 611 611

11 803 ŞEVVAL GERBOĞA 11A 26 7 24,25 6 5 4,75 5 1 4,75 2 9 -0,25 39 22 33,50 240,008 11 17 544 654 654

12 781 MERYEM ORTAK 11A 24 12 21,00 11 9 8,75 1 3 0,25 5 7 3,25 41 31 33,25 239,815 12 19 546 657 657

13 777 EREN ERSUZ 11A 21 9 18,75 12 6 10,50 5 6 3,50 38 21 32,75 238,468 13 21 553 671 671

14 891 İREMNUR KAYA 11A 24 13 20,75 10 7 8,25 2 5 0,75 4 4 3,00 40 29 32,75 238,328 14 22 554 672 672

15 797 SALİH DEMİREL 11A 24 11 21,25 4 1 3,75 1 3 0,25 29 15 25,25 215,503 15 41 749 974 974

16 0 BERAT BÜRLÜKARA 11A 22 14 18,50 6 8 4,00 3 9 0,75 1 2 0,50 32 33 23,75 211,340 16 49 797 1041 1041

17 906 ESMA ELÇİ 11A 19 8 17,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 23 14 19,50 198,640 17 62 936 1256 1256

18 792 HÜSEYİN ÇAKMAK 11A 7 3 6,25 4 7 2,25 4 8 2,00 1 3 0,25 16 21 10,75 173,663 18 75 1190 1627 1627
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 96 1757 2406 2406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,5 13,83 6,4 6,1 4,86 4,4 3,2 3,62 1,9 3,3 1,11 29,4 24,0 23,42 198,970

Okul Ortalaması 17,3 10,1 14,82 5,7 4,5 4,60 2,4 2,8 1,68 2,0 4,6 0,83 27,4 21,9 21,93 187,010

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 23 MEHMET AYR C 11B 26 13 22,75 18 2 17,50 10 2 9,50 7 7 5,25 61 24 55,00 305,353 1 1 176 182 182

2 864 BEYZA BİRCAN 11B 33 2 32,50 7 3 6,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 44 15 40,25 259,320 2 6 410 465 465

3 901 RAVZA MELEK YAKACI 11B 25 13 21,75 11 8 9,00 5 7 3,25 7 11 4,25 48 39 38,25 254,858 3 10 438 502 502

4 808 HAYRUNİSA HAKAN 11B 24 11 21,25 11 2 10,50 5 3 4,25 1 7 -0,75 41 23 35,25 245,663 4 13 506 599 599

5 56 MERVE GÖREN 11B 23 14 19,50 10 7 8,25 4 2 3,50 6 9 3,75 43 32 35,00 245,315 5 14 508 601 601

6 898 HİRA GÜLNAR 11B 27 10 24,50 7 8 5,00 2 2 1,50 5 9 2,75 41 29 33,75 240,850 6 16 539 646 646

7 834 PINAR MEST 11B 23 15 19,25 11 4 10,00 3 5 1,75 4 7 2,25 41 31 33,25 240,003 7 18 545 655 655

8 824 RAVZA TEKİNGÜNDÜZ 11B 19 12 16,00 11 5 9,75 4 4 3,00 7 12 4,00 41 33 32,75 238,985 8 20 548 663 663

9 823 GÖKNUR BASUĞ UY 11B 27 10 24,50 5 10 2,50 4 5 2,75 4 4 3,00 40 29 32,75 237,840 9 23 556 675 675

10 884 EDANUR DANIŞ 11B 24 9 21,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 6 4 5,00 37 18 32,50 237,523 10 24 559 680 680

11 875 ELİF TOPLU 11B 28 7 26,25 5 4 4,00 2 5 0,75 3 10 0,50 38 26 31,50 233,738 11 28 591 730 730

12 885 FUNDA DEMİR 11B 24 7 22,25 7 5 5,75 2 4 1,00 3 7 1,25 36 23 30,25 230,513 12 30 620 778 778

13 883 MELİKE TEZEL 11B 22 15 18,25 8 8 6,00 3 3 2,25 4 6 2,50 37 32 29,00 227,308 13 33 645 811 811

14 0 DİLEK YILMAZ 11B 24 12 21,00 9 5 7,75 1 7 -0,75 2 8 0,00 36 32 28,00 223,830 14 35 676 856 856

15 854 ŞUAYB ÇETİNELLİ 11B 21 14 17,50 5 8 3,00 8 7 6,25 2 4 1,00 36 33 27,75 223,570 15 36 678 859 859

16 850 MEDİNE ARSLAN 11B 22 11 19,25 6 2 5,50 2 3 1,25 1 9 -1,25 31 25 24,75 214,193 16 43 762 996 996

17 857 TAHA DALAR 11B 20 10 17,50 7 8 5,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 31 26 24,50 213,705 17 44 767 1001 1001

18 896 NURSİMA BALAT 11B 25 7 23,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 29 18 24,50 212,928 18 45 774 1013 1013

19 878 SEDA CANER 11B 21 15 17,25 6 6 4,50 2 4 1,00 4 11 1,25 33 36 24,00 212,288 19 46 784 1025 1025

20 839 NİSA KORLAELÇİ 11B 22 15 18,25 2 9 -0,25 4 2 3,50 3 6 1,50 31 32 23,00 209,148 20 50 821 1079 1079

21 1 SİNEM ALECİ 11B 22 12 19,00 5 6 3,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 29 24 23,00 209,040 21 51 822 1082 1082

22 845 BEYZANUR CANLI 11B 14 19 9,25 5 7 3,25 4 4 3,00 7 9 4,75 30 39 20,25 202,143 22 59 897 1200 1200

23 880 NURCAN UZUN 11B 17 11 14,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 25 18 20,50 202,108 23 60 899 1204 1204
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 96 1757 2406 2406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,5 13,83 6,4 6,1 4,86 4,4 3,2 3,62 1,9 3,3 1,11 29,4 24,0 23,42 198,970

Okul Ortalaması 17,3 10,1 14,82 5,7 4,5 4,60 2,4 2,8 1,68 2,0 4,6 0,83 27,4 21,9 21,93 187,010

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 809 ELİF KAYA 11C 24 10 21,50 10 6 8,50 2 2 1,50 2 7 0,25 38 25 31,75 235,100 1 26 577 714 714

2 892 HANDAN UĞUR 11C 23 12 20,00 8 11 5,25 1 3 0,25 3 12 0,00 35 38 25,50 216,410 2 40 740 960 960

3 47 İKLİM AKTAŞ 11C 21 15 17,25 5 3 4,25 2 3 1,25 3 7 1,25 31 28 24,00 212,288 3 46 784 1025 1025

4 20 VEYSİYE VARAN 11C 20 16 16,00 7 7 5,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 30 30 22,50 207,950 4 52 830 1097 1097

5 810 MELİKE EMİNOĞLU 11C 15 22 9,50 10 9 7,75 1 5 -0,25 7 13 3,75 33 49 20,75 203,580 5 57 883 1175 1175

6 18 NEHİR BALAT 11C 15 11 12,25 5 2 4,50 1 2 0,50 1 4 0,00 22 19 17,25 192,503 6 63 996 1337 1337

7 832 ROJDA ANILIR 11C 16 18 11,50 6 6 4,50 1 8 -1,00 4 8 2,00 27 40 17,00 191,925 7 64 1003 1347 1347

8 835 CEYDA ARSLNGRY 11C 12 21 6,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 3 6 1,50 19 32 11,00 174,403 8 72 1184 1619 1619

9 22 SEDA ÇAĞAN 11C 13 18 8,50 5 4 4,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 18 28 11,00 174,085 9 73 1186 1622 1622

10 851 GÖKDENİZ KILIÇOĞLU 11C 4 10 1,50 4 5 2,75 3 3 2,25 7 12 4,00 18 30 10,50 173,675 10 74 1189 1626 1626

11 15 DERYA TAŞTEKİN 11C 14 9 11,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 9 -1,25 16 25 9,75 169,868 11 76 1234 1690 1690

12 25 ŞEVVAL SEKİN 11C 7 11 4,25 2 6 0,50 1 7 -0,75 4 10 1,50 14 34 5,50 158,118 12 79 1378 1886 1886
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 96 1757 2406 2406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,5 13,83 6,4 6,1 4,86 4,4 3,2 3,62 1,9 3,3 1,11 29,4 24,0 23,42 198,970

Okul Ortalaması 17,3 10,1 14,82 5,7 4,5 4,60 2,4 2,8 1,68 2,0 4,6 0,83 27,4 21,9 21,93 187,010

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 12 EMİRHAN BOLAT 11D 22 18 17,50 14 6 12,50 3 4 2,00 39 28 32,00 236,365 1 25 565 690 690

2 829 EREN KAYA 11D 18 10 15,50 8 4 7,00 10 3 9,25 0 2 -0,50 36 19 31,25 234,340 2 27 582 721 721

3 902 ARDA BALAT 11D 22 16 18,00 11 5 9,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 37 24 31,00 233,270 3 29 596 735 735

4 873 VELİ K ARSLAN 11D 22 5 20,75 7 4 6,00 3 0 3,00 1 3 0,25 33 12 30,00 229,913 4 31 623 782 782

5 858 ÜMMÜGÜLSÜM GİRAY 11D 27 10 24,50 7 8 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 35 20 30,00 229,395 5 32 627 787 787

6 818 ŞENGÜL KOCA 11D 27 9 24,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 31 13 27,75 222,568 6 37 683 869 869

7 811 HASAN BÜYÜKŞAHİN 11D 22 12 19,00 8 4 7,00 1 1 0,75 31 17 26,75 220,315 7 39 703 896 896

8 21 KADİR KNÇ 11D 18 17 13,75 8 6 6,50 4 1 3,75 1 2 0,50 31 26 24,50 214,223 8 42 761 995 995

9 821 ZEYNEP ŞİFA KOLAŞ 11D 26 10 23,50 3 3 2,25 0 6 -1,50 29 19 24,25 212,180 9 48 787 1028 1028

10 812 HÜSEYİN ŞAHİN 11D 14 10 11,50 5 1 4,75 5 1 4,75 24 12 21,00 203,925 10 55 878 1170 1170

11 826 YELİZ KORKMAZ 11D 22 9 19,75 2 4 1,00 1 2 0,50 25 15 21,25 203,628 11 56 882 1174 1174

12 882 BARIŞ ÇAĞIRMAN 11D 16 14 12,50 10 8 8,00 26 22 20,50 202,285 12 58 895 1197 1197

13 903 EBUBEKİR ALİMOĞLU 11D 18 20 13,00 6 12 3,00 0 3 -0,75 24 35 15,25 186,365 13 66 1059 1437 1437

14 85 TUĞBA KIZILARSLAN 11D 12 4 11,00 1 0 1,00 13 4 12,00 176,850 14 69 1163 1587 1587

15 807 ŞEYDABUDAK 11D 11 9 8,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 16 18 11,50 175,563 15 71 1172 1601 1601

16 0 MUHAMMED EKİNEKER 11D 9 4 8,00 2 5 0,75 11 9 8,75 167,415 16 78 1267 1737 1737

17 855 BEYZA ÖZMEN 11D 6 8 4,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 8 13 4,75 155,815 17 81 1408 1924 1924

18 16 ALİ ÖZDEMİR 11D 8 31 0,25 9 11 6,25 1 13 -2,25 1 6 -0,50 19 61 3,75

19 0 UĞUR AKİN 11D 0 0 0,00

20 0 NAZ ÇELİKKAYA 11D 1 6 -0,50 1 6 -0,50
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11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 2 96 1757 2406 2406

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,5 13,83 6,4 6,1 4,86 4,4 3,2 3,62 1,9 3,3 1,11 29,4 24,0 23,42 198,970

Okul Ortalaması 17,3 10,1 14,82 5,7 4,5 4,60 2,4 2,8 1,68 2,0 4,6 0,83 27,4 21,9 21,93 187,010

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 40 BERRİN T ŞER 11E 26 10 23,50 7 10 4,50 0 2 -0,50 33 22 27,50 221,975 1 38 690 876 876

2 874 ŞEVVAL TÜMEN 11E 20 13 16,75 8 8 6,00 0 3 -0,75 28 24 22,00 206,233 2 53 846 1123 1123

3 837 BURAK KRKTT 11E 21 10 18,50 5 4 4,00 0 4 -1,00 26 18 21,50 204,485 3 54 865 1153 1153

4 876 YUSUF KANAN 11E 24 16 20,00 4 12 1,00 0 4 -1,00 28 32 20,00 199,800 4 61 923 1240 1240

5 890 MUHAMME  ALAY 11E 14 14 10,50 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 22 15,50 187,425 5 65 1051 1422 1422

6 19 HAMZA BOZKURT 11E 18 18 13,50 2 5 0,75 1 2 0,50 21 25 14,75 184,810 6 67 1079 1463 1463

7 905 YUŞA 11E 11 15 7,25 8 6 6,50 3 13 -0,25 2 5 0,75 24 39 14,25 184,123 7 68 1089 1474 1474

8 24 HİCRAN KILINÇ 11E 16 14 12,50 0 2 -0,50 16 16 12,00 176,595 8 70 1165 1590 1590

9 814 MEHMET AKİF 11E 7 1 6,75 3 1 2,75 1 4 0,00 11 6 9,50 169,813 9 77 1235 1691 1691

10 833 ZÜHRA NUR ALAS 11E 5 3 4,25 1 1 0,75 6 4 5,00 156,578 10 80 1399 1910 1910

11 879 BAHAR 11E 4 3 3,25 2 6 0,50 6 9 3,75 152,923 11 82 1450 1984 1984

12 748 DENİZ BASANMY 11E 3 10 0,50 2 8 0,00 1 8 -1,00 6 26 -0,50 140,385 12 83 1584 2169 2169

13 815 ZEYNEP B 11E 0 4 -1,00 0 4 -1,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

