
 9A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PUAN YAYINLARI KURUMSAL 9. SINIF DENEME-688 88 132 802

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,0 11,2 10,16 10,3 12,5 7,13 8,0 5,3 6,68 6,3 11,0 3,53 37,5 40,0 27,50 199,630

Okul Ortalaması 15,0 11,4 12,18 11,1 13,7 7,66 7,1 5,1 5,80 6,2 11,1 3,42 39,4 41,2 29,06 204,620

SINIF:  9A

KATILIMLAR

1 180 SİNEM BERDİBEK  9A 21 7 19,25 15 14 11,50 15 3 14,25 12 15 8,25 63 39 53,25 293,518 1 1 1 1 52

2 153 AHMET UVAT  9A 17 12 14,00 6 15 2,25 19 3 18,25 5 6 3,50 47 36 38,00 262,478 2 2 2 3 103

3 0 MUHAMMED  ÇAĞLAR  9A 18 10 15,50 12 17 7,75 16 8 14,00 6 9 3,75 52 44 41,00 259,673 3 4 4 6 109

4 94 CAN YUSUF  9A 18 11 15,25 15 13 11,75 13 4 12,00 9 16 5,00 55 44 44,00 259,558 4 5 5 7 111

5 119 BÜNÜYAMİN  KAYA  9A 18 11 15,25 12 17 7,75 15 7 13,25 10 16 6,00 55 51 42,25 259,235 5 6 6 8 112

6 0 BEKİR J  9A 19 8 17,00 11 10 8,50 13 3 12,25 4 3 3,25 47 24 41,00 257,815 6 7 7 9 117

7 0 UBEYDULLAH ÇELİK  9A 18 12 15,00 11 13 7,75 16 8 14,00 7 15 3,25 52 48 40,00 256,593 7 8 8 10 119

8 50 MUHSİN ASLAN  9A 17 9 14,75 14 13 10,75 13 2 12,50 7 12 4,00 51 36 42,00 255,878 8 9 9 11 121

9 144 SEFA YILDIZ  9A 22 6 20,50 18 8 16,00 3 4 2,00 11 4 10,00 54 22 48,50 250,205 9 10 10 12 128

10 150 MİRAÇ BUDAN  9A 20 8 18,00 17 12 14,00 6 5 4,75 4 4 3,00 47 29 39,75 235,583 10 13 13 18 161

11 32 EMRE ARIKAN  9A 20 7 18,25 13 13 9,75 6 3 5,25 7 7 5,25 46 30 38,50 234,443 11 14 14 21 165

12 87 İSA ÇİNTAY  9A 14 15 10,25 11 16 7,00 14 9 11,75 7 6 5,50 46 46 34,50 228,060 12 20 20 29 183

13 121 ENSAR ELHAKAN  9A 16 11 13,25 13 15 9,25 10 7 8,25 8 12 5,00 47 45 35,75 226,925 13 21 21 30 186

14 116 MİRAÇ BALAT  9A 15 14 11,50 13 16 9,00 9 4 8,00 11 14 7,50 48 48 36,00 222,640 14 22 22 32 200

15 170 HAZAR TOLU  9A 16 12 13,00 13 15 9,25 8 5 6,75 9 12 6,00 46 44 35,00 220,278 15 25 25 36 209

16 177 BENSU BALA T  9A 16 10 13,50 15 9 12,75 6 3 5,25 7 11 4,25 44 33 35,75 218,915 16 26 26 38 213

17 160 ÖZGÜR TAYÇUR  9A 17 8 15,00 15 12 12,00 5 6 3,50 9 11 6,25 46 37 36,75 218,723 17 27 27 39 214

18 106 ENES KOŞUNALP  9A 13 14 9,50 17 11 14,25 8 2 7,50 8 14 4,50 46 41 35,75 217,090 18 30 30 43 220

19 136 MUSTAFA TUNÇ  9A 19 9 16,75 12 16 8,00 5 7 3,25 5 8 3,00 41 40 31,00 209,935 19 35 35 49 252

20 56 MELİSA OKKA  9A 18 9 15,75 11 13 7,75 5 5 3,75 6 14 2,50 40 41 29,75 206,730 20 38 38 55 274

21 147 EYÜP BUĞRAHAN  9A 13 17 8,75 10 17 5,75 11 9 8,75 6 6 4,50 40 49 27,75 202,030 21 45 45 64 292

22 164 ALİ EFE BOR  9A 13 17 8,75 12 18 7,50 5 5 3,75 13 17 8,75 43 57 28,75 188,913 22 60 60 82 351

23 104 FERHAT YILDIZ  9A 14 15 10,25 10 20 5,00 2 12 -1,00 6 18 1,50 32 65 15,75 151,848 23 85 85 112 539

24 151 BURAK DEMİR  9A 4 15 0,25 9 20 4,00 3 18 -1,50 16 53 2,75
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 9B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PUAN YAYINLARI KURUMSAL 9. SINIF DENEME-688 88 132 802

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,0 11,2 10,16 10,3 12,5 7,13 8,0 5,3 6,68 6,3 11,0 3,53 37,5 40,0 27,50 199,630

Okul Ortalaması 15,0 11,4 12,18 11,1 13,7 7,66 7,1 5,1 5,80 6,2 11,1 3,42 39,4 41,2 29,06 204,620

SINIF:  9B

KATILIMLAR

1 86 SEMİH AYBEK  9B 16 11 13,25 10 16 6,00 15 7 13,25 7 14 3,50 48 48 36,00 242,195 1 11 11 14 145

2 109 NİSA ÇAKMAK  9B 12 14 8,50 12 13 8,75 16 2 15,50 6 12 3,00 46 41 35,75 238,425 2 12 12 16 155

3 133 YAĞMUR AĞIRBAŞ  9B 12 14 8,50 15 11 12,25 13 4 12,00 9 13 5,75 49 42 38,50 233,673 3 15 15 22 166

4 112 İLAYDA KÖÇER  9B 19 9 16,75 11 12 8,00 7 2 6,50 9 13 5,75 46 36 37,00 231,645 4 16 16 24 171

5 45 MUHAMMED TEMİZ  9B 14 13 10,75 11 15 7,25 14 6 12,50 7 14 3,50 46 48 34,00 230,573 5 17 17 26 175

6 122 EREN ABAY  9B 18 5 16,75 10 15 6,25 7 1 6,75 4 7 2,25 39 28 32,00 222,333 6 23 23 34 204

7 102 MUSTAFA DEMİREL  9B 12 15 8,25 3 3 2,25 14 0 14,00 29 18 24,50 210,068 7 34 34 48 250

8 103 ZEHRA DAĞ  9B 14 10 11,50 9 15 5,25 9 11 6,25 10 9 7,75 42 45 30,75 206,300 8 40 40 57 276

9 118 DİCLE YORĞUN  9B 17 8 15,00 11 11 8,25 4 2 3,50 6 10 3,50 38 31 30,25 205,335 9 41 41 59 281

10 111 SEMANUR KIZIL  9B 16 11 13,25 15 12 12,00 4 9 1,75 10 12 7,00 45 44 34,00 204,015 10 43 43 61 287

11 72 ELİF FENKLİ  9B 15 12 12,00 8 15 4,25 9 11 6,25 8 9 5,75 40 47 28,25 202,365 11 44 44 63 291

12 81 EMRE DOĞAN  9B 16 7 14,25 10 14 6,50 6 4 5,00 3 8 1,00 35 33 26,75 201,103 12 46 46 65 294

13 96 NEHİR DENİZ  9B 18 10 15,50 10 16 6,00 4 8 2,00 9 10 6,50 41 44 30,00 200,930 13 47 47 66 296

14 70 ASLIHAN BULUT  9B 16 8 14,00 10 13 6,75 3 5 1,75 12 10 9,50 41 36 32,00 200,813 14 48 48 67 298

15 114 HAMZA UZUN  9B 14 16 10,00 8 22 2,50 11 3 10,25 1 3 0,25 34 44 23,00 199,595 15 49 49 68 301

16 48 BERAT NASIRBEL  9B 12 16 8,00 10 15 6,25 11 5 9,75 4 10 1,50 37 46 25,50 199,123 16 50 50 69 304

17 80 NURULLAH KARAGÖL  9B 16 12 13,00 14 14 10,50 4 7 2,25 7 10 4,50 41 43 30,25 197,393 17 51 51 70 310

18 132 HİRANUR GENÇ  9B 16 14 12,50 16 11 13,25 3 7 1,25 7 8 5,00 42 40 32,00 197,118 18 52 52 71 312

19 141 MİRAY KARAKIŞ  9B 14 13 10,75 12 17 7,75 5 8 3,00 10 17 5,75 41 55 27,25 188,245 19 62 62 85 357

20 99 BERRA TANIK  9B 16 11 13,25 11 15 7,25 4 7 2,25 5 15 1,25 36 48 24,00 185,153 20 63 63 87 363

21 95 ZERDA ELGÖRMÜŞ  9B 13 8 11,00 12 8 10,00 3 7 1,25 8 10 5,50 36 33 27,75 184,823 21 64 64 88 367

22 105 ŞULE TEZEL  9B 15 8 13,00 11 9 8,75 2 2 1,50 3 8 1,00 31 27 24,25 183,050 22 67 67 91 381

23 54 EREN GÜVEN  9B 13 16 9,00 11 15 7,25 4 7 2,25 9 14 5,50 37 52 24,00 175,548 23 71 71 96 414

24 61 MERYEM BOR  9B 17 11 14,25 9 18 4,50 3 8 1,00 5 24 -1,00 34 61 18,75 172,803 24 73 73 98 430

25 129 MELİKE KINA  9B 12 13 8,75 8 11 5,25 5 5 3,75 5 12 2,00 30 41 19,75 170,935 25 76 76 101 445

26 89 ELİF BUĞRAHAN  9B 13 15 9,25 10 15 6,25 5 10 2,50 7 20 2,00 35 60 20,00 168,893 26 77 77 102 454

27 135 DÜN ANUR  KARAAYİT  9B 12 13 8,75 11 12 8,00 2 5 0,75 5 11 2,25 30 41 19,75 162,218 27 78 78 103 492

28 7 SEMA BAYLAS  9B 11 12 8,00 9 7 7,25 3 1 2,75 2 11 -0,75 25 31 17,25 161,665 28 79 79 104 495

29 123 ESMANUR ELES  9B 12 14 8,50 13 14 9,50 2 5 0,75 3 15 -0,75 30 48 18,00 158,525 29 80 80 106 507

30 77 İREM CİRİT  9B 13 9 10,75 5 13 1,75 3 9 0,75 4 13 0,75 25 44 14,00 154,338 30 82 82 108 526

31 107 HATİCE ARSLAN  9B 13 6 11,50 3 16 -1,00 3 7 1,25 3 11 0,25 22 40 12,00 153,150 31 84 84 110 532

32 0 ESAD ÇİÇEK  9B 11 16 7,00 9 12 6,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 22 34 13,50 146,465 32 86 86 115 564
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 9C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PUAN YAYINLARI KURUMSAL 9. SINIF DENEME-688 88 132 802

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,0 11,2 10,16 10,3 12,5 7,13 8,0 5,3 6,68 6,3 11,0 3,53 37,5 40,0 27,50 199,630

Okul Ortalaması 15,0 11,4 12,18 11,1 13,7 7,66 7,1 5,1 5,80 6,2 11,1 3,42 39,4 41,2 29,06 204,620

SINIF:  9C

KATILIMLAR

1 75 YUSUF ÇAĞLAYAN  9C 20 9 17,75 16 14 12,50 13 6 11,50 4 10 1,50 53 39 43,25 262,348 1 3 3 4 104

2 79 UĞUR DOĞAN  9C 18 10 15,50 12 15 8,25 9 4 8,00 7 14 3,50 46 43 35,25 230,075 2 18 18 27 179

3 2 ZEYNEP ÇİNTAY  9C 16 12 13,00 13 13 9,75 10 3 9,25 6 12 3,00 45 40 35,00 228,073 3 19 19 28 182

4 115 GAMZE KINA  9C 20 6 18,50 10 10 7,50 6 3 5,25 2 6 0,50 38 25 31,75 221,418 4 24 24 35 208

5 100 YUSUF IŞIK  9C 16 13 12,75 15 14 11,50 7 6 5,50 10 15 6,25 48 48 36,00 218,240 5 28 28 40 215

6 88 HAYRUNNİSA ALCU  9C 17 12 14,00 14 15 10,25 8 4 7,00 4 13 0,75 43 44 32,00 217,648 6 29 29 41 217

7 76 UMUT TAMTAŞ  9C 9 6 7,50 13 11 10,25 11 1 10,75 7 11 4,25 40 29 32,75 215,970 7 31 31 44 226

8 211 BERA ELÇİ  9C 14 9 11,75 11 9 8,75 10 7 8,25 2 4 1,00 37 29 29,75 211,740 8 32 32 46 243

9 83 ECRİN ARİ  9C 15 12 12,00 13 17 8,75 8 3 7,25 7 16 3,00 43 48 31,00 211,663 9 33 33 47 245

10 110 GAMZE ARSLAN  9C 18 10 15,50 9 21 3,75 6 1 5,75 6 9 3,75 39 41 28,75 209,615 10 36 36 50 255

11 113 FATOŞ AYDIN  9C 17 8 15,00 12 9 9,75 5 4 4,00 6 13 2,75 40 34 31,50 209,598 11 37 37 51 256

12 11 ELİF RONİ ŞAHİN  9C 12 14 8,50 13 9 10,75 10 5 8,75 4 9 1,75 39 37 29,75 206,315 12 39 39 56 275

13 143 NİSA BAYKARA  9C 19 10 16,50 12 15 8,25 4 3 3,25 3 11 0,25 38 39 28,25 204,055 13 42 42 60 286

14 142 ZEYNEP DEMİR  9C 15 10 12,50 13 14 9,50 5 5 3,75 6 14 2,50 39 43 28,25 196,793 14 53 53 72 314

15 117 BEYZA BAĞCI  9C 15 11 12,25 9 11 6,25 6 3 5,25 4 6 2,50 34 31 26,25 196,330 15 54 54 73 319

16 46 ESMA ERGÜN  9C 16 13 12,75 12 17 7,75 5 5 3,75 5 8 3,00 38 43 27,25 195,075 16 55 55 74 325

17 131 SEFA KAÇ  9C 15 12 12,00 8 16 4,00 4 2 3,50 12 11 9,25 39 41 28,75 194,823 17 56 56 75 326

18 92 YÜSRA KUTULMAN  9C 16 10 13,50 12 9 9,75 4 7 2,25 7 17 2,75 39 43 28,25 194,480 18 57 57 76 329

19 128 GÜLBAHAR KOÇAKELÇİ  9C 16 8 14,00 8 11 5,25 1 2 0,50 12 5 10,75 37 26 30,50 193,753 19 58 58 77 333

20 73 YAĞMUR PERÇİN  9C 14 13 10,75 12 12 9,00 7 4 6,00 2 17 -2,25 35 46 23,50 190,410 20 59 59 80 345

21 138 HASAN CANTİMUR  9C 15 13 11,75 10 14 6,50 5 3 4,25 6 17 1,75 36 47 24,25 188,268 21 61 61 84 356

22 134 SEMANUR MORKOYUN  9C 15 13 11,75 10 15 6,25 3 1 2,75 7 14 3,50 35 43 24,25 183,600 22 65 65 89 378

23 127 BERFİN BAKAN  9C 12 11 9,25 10 12 7,00 6 4 5,00 5 12 2,00 33 39 23,25 183,073 23 66 66 90 380

24 71 NİSA ARSLAN  9C 14 15 10,25 10 17 5,75 5 3 4,25 6 12 3,00 35 47 23,25 182,785 24 68 68 92 383

25 68 ELİFSU ELÇİ  9C 9 10 6,50 7 13 3,75 10 4 9,00 2 7 0,25 28 34 19,50 181,248 25 69 69 93 389

26 140 TESNİM ALAKH AS  9C 14 6 12,50 9 10 6,50 2 0 2,00 2 4 1,00 27 20 22,00 178,645 26 70 70 95 396

27 126 MELİKE KAYIRTAR  9C 13 13 9,75 8 18 3,50 6 3 5,25 2 8 0,00 29 42 18,50 175,045 27 72 72 97 417

28 78 AYBÜKE ADAŞ  9C 13 15 9,25 11 16 7,00 3 4 2,00 6 8 4,00 33 43 22,25 171,883 28 74 74 99 436

29 97 İREM TUNÇ  9C 14 10 11,50 8 14 4,50 3 4 2,00 3 6 1,50 28 34 19,50 171,130 29 75 75 100 444

30 93 ELİF ÇAKIR  9C 13 15 9,25 5 10 2,50 8 22 2,50 1 4 0,00 27 51 14,25 156,968 30 81 81 107 512

31 149 ELİF BERFİN CEBBA  9C 9 19 4,25 11 15 7,25 4 1 3,75 5 17 0,75 29 52 16,00 153,833 31 83 83 109 529

32 120 FIRAT BULUT  9C 9 14 5,50 6 17 1,75 4 8 2,00 5 11 2,25 24 50 11,50 141,448 32 87 87 117 582
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