
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİTYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03151 184 184 5264

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 12,6 17,89 9,0 6,1 7,50 8,0 4,8 6,84 5,4 4,6 4,26 43,5 28,1 36,49 218,140

Okul Ortalaması 20,1 12,8 16,84 8,7 5,9 7,22 4,7 3,9 3,73 3,9 3,8 2,89 37,3 26,5 30,68 197,010

KATILIMLAR

1 416 MUHAMMED BOZUKLUHAN12A 30 8 28,00 15 5 13,75 19 7 17,25 15 5 13,75 79 25 72,75 337,938 1 1 1 1 257

2 101 ALİ AHMET YALÇIN 12C 33 7 31,25 14 5 12,75 16 4 15,00 4 3 3,25 67 19 62,25 305,750 1 2 2 2 564

3 414 MİKAİL BAYAR 12B 25 12 22,00 6 4 5,00 23 5 21,75 10 6 8,50 64 27 57,25 292,473 1 3 3 3 744

4 23 MEHMET AYRC 11B 25 6 23,50 17 3 16,25 12 2 11,50 8 2 7,50 62 13 58,75 291,753 1 4 4 4 755

5 380 ZELİHA BATUR 12B 26 8 24,00 12 3 11,25 13 4 12,00 10 4 9,00 61 19 56,25 283,563 2 5 5 5 880

6 384 MUTALİP BAYINDIR 12B 28 9 25,75 11 7 9,25 14 5 12,75 9 11 6,25 62 32 54,00 277,443 3 6 6 6 1001

7 798 MERYEM KORKMAZ 11A 28 7 26,25 12 2 11,50 9 3 8,25 5 2 4,50 54 14 50,50 264,153 1 7 7 7 1240

8 8 EMİR YARARLI 12B 22 7 20,25 15 2 14,50 13 3 12,25 2 1 1,75 52 13 48,75 261,845 4 8 8 8 1296

9 246 ELİFNUR BOR 12C 31 7 29,25 11 7 9,25 6 1 5,75 5 0 5,00 53 15 49,25 258,450 2 9 9 9 1385

10 349 YAĞMUR SOYSAL 12A 26 8 24,00 12 3 11,25 9 2 8,50 5 2 4,50 52 15 48,25 257,183 2 10 10 10 1421

11 800 RAVZA KINA 11A 21 17 16,75 13 5 11,75 15 10 12,50 6 5 4,75 55 37 45,75 251,690 2 11 11 11 1546

12 408 MUAZ BOZABA 12A 28 7 26,25 11 3 10,25 8 1 7,75 2 0 2,00 49 11 46,25 250,930 3 12 12 12 1556

13 884 EDANUR DANIŞ 11B 33 5 31,75 3 0 3,00 5 3 4,25 9 2 8,50 50 10 47,50 250,888 2 13 13 13 1559

14 277 NAZAR BİLEN 12C 28 12 25,00 13 5 11,75 8 9 5,75 2 0 2,00 51 26 44,50 244,255 3 14 14 14 1723

15 78 ELİ   A  A   29 8 27,00 13 4 12,00 3 3 2,25 4 2 3,50 49 17 44,75 242,578 1 15 15 15 1761

16 0 SUDE MİNA 11 27 8 25,00 10 9 7,75 6 8 4,00 9 5 7,75 52 30 44,50 241,665 1 16 16 16 1786

17 155 AYŞE BUTTANRI 12A 28 9 25,75 11 4 10,00 5 2 4,50 4 1 3,75 48 16 44,00 241,423 4 17 17 17 1794

18 358 HELİN KOCA 12C 26 11 23,25 15 3 14,25 2 4 1,00 7 5 5,75 50 23 44,25 239,830 4 18 18 18 1842

19 378 ŞİLAN BOLLUK 12A 22 11 19,25 11 2 10,50 6 2 5,50 9 4 8,00 48 19 43,25 238,710 5 19 19 19 1876

20 907 ŞÜHEDA İŞÇİ 11A 29 9 26,75 12 5 10,75 1 2 0,50 7 5 5,75 49 21 43,75 237,770 3 20 20 20 1894

21 780 DUYGU OLGUN 11A 27 11 24,25 14 5 12,75 5 8 3,00 6 12 3,00 52 36 43,00 237,658 4 21 21 21 1898

22 68 MİHRİBAN BECEREKLİ 12A 28 9 25,75 7 5 5,75 7 3 6,25 5 3 4,25 47 20 42,00 235,843 6 22 22 22 1941

23 908 BERAT BÜRLÜKKARA 11A 24 11 21,25 10 6 8,50 11 5 9,75 2 3 1,25 47 25 40,75 234,855 5 23 23 23 1959

24 823 GÖKNUR BASUGUY 11B 28 9 25,75 9 10 6,50 6 5 4,75 6 4 5,00 49 28 42,00 234,793 3 24 24 24 1962

25 0 RÜMEYSA TAVLAR 12A 26 7 24,25 10 4 9,00 5 1 4,75 4 3 3,25 45 15 41,25 232,950 7 25 25 25 2014

26 196 BAHAR BAHADIR 12B 23 5 21,75 9 1 8,75 5 1 4,75 7 4 6,00 44 11 41,25 232,305 5 26 26 26 2029

27 458 HİVDA VERGİ 12B 21 15 17,25 10 9 7,75 12 4 11,00 3 3 2,25 46 31 38,25 227,450 6 27 27 27 2159

28 294 MELİSA SAÇIK 12B 28 9 25,75 10 8 8,00 4 4 3,00 4 4 3,00 46 25 39,75 227,150 7 28 28 28 2169

29 424 SEVGİ ÇİÇEK 12B 26 10 23,50 13 5 11,75 5 4 4,00 44 19 39,25 227,058 8 29 29 29 2171

30 430 BERKAN ONUR 12C 22 15 18,25 17 3 16,25 3 1 2,75 3 3 2,25 45 22 39,50 226,793 5 30 30 30 2182

31 787 ESMA K 11A 21 12 18,00 9 5 7,75 12 7 10,25 3 5 1,75 45 29 37,75 225,528 6 31 31 31 2223

32 467 NURŞİRİN KIRKUDU 12A 26 12 23,00 11 3 10,25 3 2 2,50 4 2 3,50 44 19 39,25 225,263 8 32 32 32 2232

33 801 ELİF Y 11A 23 14 19,50 12 8 10,00 9 12 6,00 5 8 3,00 49 42 38,50 225,130 7 33 33 33 2237

34 0 BERFİN ÇELEBİ 12B 22 15 18,25 11 7 9,25 4 5 2,75 10 3 9,25 47 30 39,50 224,833 9 34 34 34 2250

35 258 MERYEM KÜÇÜKÖNER 12C 28 8 26,00 13 3 12,25 1 3 0,25 1 1 0,75 43 15 39,25 224,623 6 35 35 35 2254

36 295 RUMEYSA İ 12 30 8 28,00 10 2 9,50 2 8 0,00 2 1 1,75 44 19 39,25 224,103 1 36 36 36 2266

37 250 NEHİR APUHAN 12A 26 4 25,00 10 3 9,25 3 0 3,00 2 4 1,00 41 11 38,25 222,933 9 37 37 37 2303

38 0 BEYZANUR KAYRAN   25 9 22,75 10 5 8,75 6 6 4,50 2 0 2,00 43 20 38,00 222,803 2 38 38 38 2310

39 407 ABDULLAH ASLAN 12C 22 15 18,25 17 3 16,25 2 0 2,00 2 2 1,50 43 20 38,00 221,768 7 39 39 39 2335

40 777 EREN ERSUZ 11A 23 13 19,75 8 11 5,25 9 0 9,00 3 1 2,75 43 25 36,75 221,250 8 40 40 40 2352

41 902 AARDA BALAT 11D 22 18 17,50 10 6 8,50 11 3 10,25 43 27 36,25 221,228 1 41 41 41 2353

42 0 İCLAL DANIŞ 11C 26 10 23,50 9 3 8,25 5 5 3,75 3 4 2,00 43 22 37,50 220,740 1 42 42 42 2369

43 56 MERVE GÖREN 11B 23 15 19,25 10 10 7,50 8 8 6,00 7 10 4,50 48 43 37,25 220,710 4 43 43 43 2371

44 387 MERVE KAR 12A 27 11 24,25 11 5 9,75 3 0 3,00 1 2 0,50 42 18 37,50 220,703 10 44 44 44 2373

45 489 ELİF ALINAK 12C 23 11 20,25 10 4 9,00 4 4 3,00 6 3 5,25 43 22 37,50 219,573 8 45 45 45 2398

46 901 RAVZA MELEK YAKACI 11B 26 10 23,50 11 6 9,50 4 5 2,75 3 8 1,00 44 29 36,75 218,053 5 46 46 46 2444

47 785 FURKAN KOMAŞ 11 22 9 19,75 10 5 8,75 6 1 5,75 2 0 2,00 40 15 36,25 218,035 2 47 47 47 2445

48 465 MUHAMMED HAKAN 12B 19 16 15,00 14 5 12,75 4 2 3,50 5 2 4,50 42 25 35,75 214,708 10 48 48 48 2535
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49 808 HAYRUNİSA HAKAN 11B 23 8 21,00 8 5 6,75 6 5 4,75 4 5 2,75 41 23 35,25 213,993 6 49 49 49 2556

50 498 YUSUF ORAL 12A 25 11 22,25 8 6 6,50 6 3 5,25 1 0 1,00 40 20 35,00 213,898 11 50 50 50 2559

51 12 EMİRHAN 11D 20 20 15,00 12 8 10,00 10 4 9,00 42 32 34,00 213,430 2 51 51 51 2574

52 494 MERVE ŞEN 12B 25 10 22,50 12 2 11,50 0 3 -0,75 4 5 2,75 41 20 36,00 213,245 11 52 52 52 2581

53 871 HELİN TÜKER 11C 23 11 20,25 8 4 7,00 2 4 1,00 8 1 7,75 41 20 36,00 212,938 2 53 53 53 2586

54 860 NİSANUR BOĞAÇ 11C 20 16 16,00 12 5 10,75 3 5 1,75 8 3 7,25 43 29 35,75 212,908 3 54 54 54 2587

55 338 EYMEN ALPERTUNGA 12C 27 9 24,75 9 7 7,25 2 6 0,50 4 5 2,75 42 27 35,25 211,425 9 55 55 55 2623

56 328 BÜŞRA MAHMUTOĞLU 12B 24 11 21,25 11 7 9,25 2 5 0,75 5 5 3,75 42 28 35,00 210,658 12 56 56 56 2642

57 6 MUSTAFA AYRA 11B 22 15 18,25 11 9 8,75 4 3 3,25 6 7 4,25 43 34 34,50 210,463 7 57 57 57 2648

58 305 ZEYNO KRSLN 12A 24 14 20,50 7 6 5,50 5 3 4,25 5 4 4,00 41 27 34,25 210,178 12 58 58 58 2658

59 0 AZRA BÜNÜL 12B 22 10 19,50 8 7 6,25 7 5 5,75 3 4 2,00 40 26 33,50 209,220 13 59 59 59 2683

60 870 MUHAMMED TAHA ATALAY11C 17 10 14,50 8 5 6,75 7 1 6,75 6 3 5,25 38 19 33,25 208,318 4 60 60 60 2704

61 898 HİRA GÜLNAR 11B 23 13 19,75 9 9 6,75 5 4 4,00 4 4 3,00 41 30 33,50 207,948 8 61 61 61 2714

62 285 ZEYNEP AYDIN 12A 24 13 20,75 12 6 10,50 0 5 -1,25 6 6 4,50 42 30 34,50 207,748 13 62 62 62 2717

63 839 NİSA KORLAELÇİ 11B 20 17 15,75 10 2 9,50 6 2 5,50 3 4 2,00 39 25 32,75 206,860 9 63 63 63 2738

64 792 HÜSEYİN ÇAKMAK 11A 21 15 17,25 4 3 3,25 9 3 8,25 4 2 3,50 38 23 32,25 206,300 9 64 64 64 2754

65 287 SERHAT ÇAPARLAR 12C 13 15 9,25 10 10 7,50 11 5 9,75 6 2 5,50 40 32 32,00 206,178 10 65 65 65 2760

66 397 NURŞEN ATAY 12C 22 7 20,25 11 2 10,50 1 0 1,00 2 2 1,50 36 11 33,25 205,860 11 66 66 66 2770

67 447 ROJİN ADSIZ 12C 23 10 20,50 10 2 9,50 3 1 2,75 1 4 0,00 37 17 32,75 205,643 12 67 67 67 2778

68 802 DERYİA AYRAL 11A 21 14 17,50 10 8 8,00 7 4 6,00 1 5 -0,25 39 31 31,25 202,868 10 68 68 68 2839

69 781 MERYEM ORTAK 11A 21 15 17,25 13 7 11,25 4 8 2,00 3 6 1,50 41 36 32,00 202,558 11 69 69 69 2845

70 824 RAVZA TEKİNGÜNDÜZ 11B 18 11 15,25 10 6 8,50 5 3 4,25 4 5 2,75 37 25 30,75 199,555 10 70 70 70 2916

71 51 SİNEM ECER 12C 25 11 22,25 9 11 6,25 2 3 1,25 2 2 1,50 38 27 31,25 199,480 13 71 71 71 2919

72 865 MERYEM BAYLAS 11B 20 12 17,00 11 7 9,25 3 8 1,00 5 6 3,50 39 33 30,75 197,438 11 72 72 72 2966

73 843 MUHAMMED KUTLU 11C 20 10 17,50 9 3 8,25 3 3 2,25 3 3 2,25 35 19 30,25 196,858 5 73 73 73 2977

74 262 EBRAR SENA KSNLP 12B 21 4 20,00 5 3 4,25 5 3 4,25 1 0 1,00 32 10 29,50 195,795 14 74 74 74 3010

75 40 BERRİN TAŞER 11E 25 11 22,25 9 8 7,00 1 0 1,00 35 19 30,25 195,710 1 75 75 75 3014

76 247 NEHİR ÇAKMAK 12B 22 12 19,00 6 6 4,50 5 0 5,00 1 1 0,75 34 19 29,25 195,533 15 76 76 76 3019

77 355 MELEK SAYGILI 12C 24 11 21,25 7 5 5,75 2 4 1,00 3 4 2,00 36 24 30,00 195,238 14 77 77 77 3023

78 43 BEYZA BOĞATEKİN 12C 25 10 22,50 9 10 6,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 36 25 29,75 193,743 15 78 78 78 3061

79 829 EREN KAYA 11D 20 7 18,25 7 6 5,50 4 2 3,50 1 0 1,00 32 15 28,25 191,450 3 79 79 79 3115

80 809 ELİF KAYA 11C 19 12 16,00 8 11 5,25 4 5 2,75 5 3 4,25 36 31 28,25 190,233 6 80 80 80 3151

81 35 ELİFSUDE BEÇENE 12B 17 14 13,50 11 3 10,25 2 5 0,75 5 4 4,00 35 26 28,50 190,110 16 81 81 81 3155

82 854 ŞUAYB ÇETİNELLİ 11B 18 14 14,50 8 5 6,75 6 4 5,00 2 3 1,25 34 26 27,50 190,000 12 82 82 82 3157

83 876 11E 23 14 19,50 10 10 7,50 2 4 1,00 35 28 28,00 189,465 2 83 83 83 3172

84 307 KADİR KARABACAK 12C 13 13 9,75 4 3 3,25 9 2 8,50 6 2 5,50 32 20 27,00 189,403 16 84 84 84 3173

85 20 VEYSİYE VARAN 11C 17 17 12,75 10 6 8,50 3 1 2,75 5 5 3,75 35 29 27,75 188,930 7 85 85 85 3187

86 896 NURSİMA BALAT 11B 23 15 19,25 6 5 4,75 2 0 2,00 2 1 1,75 33 21 27,75 188,745 13 86 86 86 3190

87 834 PINAR MEST 11B 18 16 14,00 13 2 12,50 2 6 0,50 2 5 0,75 35 29 27,75 188,448 14 87 87 87 3203

88 330 ŞİRİN DÜNER 12A 16 14 12,50 11 5 9,75 7 5 5,75 34 24 28,00 187,645 14 88 88 88 3230

89 0 ŞEVVAL GERBOĞA 11 17 12 14,00 11 3 10,25 4 5 2,75 1 4 0,00 33 24 27,00 187,510 3 89 89 89 3236

90 869 LİVA ERTUĞRUL 11E 21 12 18,00 10 7 8,25 1 3 0,25 1 1 0,75 33 23 27,25 186,503 3 90 90 90 3259

91 858 ÜMMÜGÜ SÜM GİRAY 11D 22 14 18,50 8 7 6,25 2 0 2,00 32 21 26,75 186,063 4 91 91 91 3267

92 852 ONUR BUDDAÇ 11C 16 7 14,25 3 5 1,75 8 7 6,25 5 4 4,00 32 23 26,25 185,930 8 92 92 92 3271

93 0 SÜMEYYE TEKGÖÇEN 11E 20 13 16,75 10 6 8,50 2 2 1,50 32 21 26,75 185,870 4 93 93 93 3273

94 19 HAMZA BOZKURT 11E 19 14 15,50 12 5 10,75 1 2 0,50 32 21 26,75 184,953 5 94 94 94 3298

95 873 VELİ K ARSLAN 11D 18 11 15,25 8 5 6,75 2 5 0,75 4 1 3,75 32 22 26,50 183,673 5 95 95 95 3347

96 867 DİLEK YILMAZ 11B 18 20 13,00 10 5 8,75 6 15 2,25 4 9 1,75 38 49 25,75 182,778 15 96 96 96 3369
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97 874 ŞEVVAL TÜMEN 11E 20 14 16,50 11 7 9,25 1 3 0,25 32 24 26,00 182,775 6 97 97 97 3370

98 436 NİSA BAYSU 12B 19 13 15,75 6 4 5,00 5 3 4,25 30 20 25,00 181,843 17 98 98 98 3397

99 810 MELİKE EMİNOĞLU 11C 21 15 17,25 11 8 9,00 1 12 -2,00 5 12 2,00 38 47 26,25 181,720 9 99 99 99 3401

100 47 İ LİM AKTAŞ 11C 22 16 18,00 5 13 1,75 2 3 1,25 6 5 4,75 35 37 25,75 181,128 10 100 100 100 3424

101 891 İREMNUR KAYA 11A 15 19 10,25 10 8 8,00 6 5 4,75 3 6 1,50 34 38 24,50 180,373 12 101 101 101 3444

102 885 FUNDA DEMİR 11B 24 9 21,75 6 7 4,25 0 8 -2,00 3 6 1,50 33 30 25,50 179,228 16 102 102 102 3471

103 327 HİRA UÇAK 12C 19 6 17,50 4 5 2,75 5 4 4,00 28 15 24,25 179,208 17 103 103 103 3474

104 802 HÜSEYİN ŞAHİN 11D 18 11 15,25 5 3 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 28 15 24,25 178,900 6 104 104 104 3484

105 892 HANDAN UĞUR 11C 18 15 14,25 7 9 4,75 4 4 3,00 4 8 2,00 33 36 24,00 177,448 11 105 105 105 3516

106 890 MUHAMMED ALAY 11E 19 16 15,00 9 8 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 30 25 23,75 175,838 7 106 106 106 3550

107 900 AYŞENUR 11E 18 13 14,75 7 6 5,50 3 3 2,25 1 0 1,00 29 22 23,50 175,678 8 107 107 107 3558

108 844 ERDİ DİNÇER 11D 13 9 10,75 9 2 8,50 3 0 3,00 1 0 1,00 26 11 23,25 175,495 7 108 108 108 3563

109 893 AMİNE ASAN 11C 18 19 13,25 7 10 4,50 5 5 3,75 4 10 1,50 34 44 23,00 174,848 12 109 109 109 3581

110 85 TUĞBA KIZILARSLAN 11D 21 9 18,75 6 5 4,75 27 14 23,50 174,498 8 110 110 110 3591

111 3 YAĞMUR ÇELİK 12A 21 17 16,75 4 9 1,75 2 9 -0,25 7 6 5,50 34 41 23,75 173,720 15 111 111 111 3607

112 814 MEHMET AKİF 11E 15 8 13,00 10 7 8,25 2 2 1,50 27 17 22,75 173,218 9 112 112 112 3628

113 832 ROJDA ANILIR 11C 16 15 12,25 8 4 7,00 0 6 -1,50 6 3 5,25 30 28 23,00 170,908 13 113 113 113 3704

114 888 PUSAT EFE SÖNMEZSOY11E 17 19 12,25 12 8 10,00 29 27 22,25 170,810 10 114 114 114 3708

115 875 ELİF TOPLU 11B 16 17 11,75 4 4 3,00 5 2 4,50 3 4 2,00 28 27 21,25 169,585 17 115 115 115 3739

116 878 SEDA CANER 11B 24 13 20,75 5 9 2,75 1 8 -1,00 2 10 -0,50 32 40 22,00 169,163 18 116 116 116 3752

117 789 HASAN BOZUYLA 11C 16 19 11,25 7 11 4,25 5 6 3,50 4 10 1,50 32 46 20,50 166,783 14 117 117 117 3802

118 35 RABİA ORTAK 12B 13 10 10,50 5 5 3,75 5 2 4,50 2 4 1,00 25 21 19,75 165,113 18 118 118 118 3833

119 282 MEDİNE KUYULDAR 12C 19 21 13,75 6 11 3,25 3 4 2,00 1 0 1,00 29 36 20,00 164,353 18 119 119 119 3858

120 811 HASAN BÜYÜKŞAHİN 11D 15 13 11,75 6 3 5,25 2 1 1,75 1 1 0,75 24 18 19,50 162,778 9 120 120 120 3891

121 903 EBUBEKİR ALİMOĞLU 11D 19 11 16,25 6 10 3,50 25 21 19,75 162,585 10 121 121 121 3892

122 1 SİNEM ALECİ 11B 15 20 10,00 7 6 5,50 5 5 3,75 2 10 -0,50 29 41 18,75 161,928 19 122 122 122 3908

123 883 MELİKE TEZEL 11B 14 14 10,50 5 7 3,25 3 5 1,75 4 2 3,50 26 28 19,00 160,465 20 123 123 123 3938

124 807 ŞEYDA BUDAK 11D 13 16 9,00 9 7 7,25 2 4 1,00 1 0 1,00 25 27 18,25 158,413 11 124 124 124 3992

125 24 HİCRAN KILINÇ 11E 12 18 7,50 10 5 8,75 2 2 1,50 24 25 17,75 157,443 11 125 125 125 4015

126 880 NURCAN UZUN 11B 14 18 9,50 8 9 5,75 2 4 1,00 3 8 1,00 27 39 17,25 155,178 21 126 126 126 4070

127 850 MEDİNE ARSLAN 11B 17 13 13,75 3 7 1,25 2 5 0,75 3 6 1,50 25 31 17,25 154,685 22 127 127 127 4076

128 700 MİRAÇ EMRE 11C 12 10 9,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 4 8 2,00 22 23 16,25 153,928 15 128 128 128 4093

129 820 HÜSEYİN ANKAY 11D 13 16 9,00 6 3 5,25 2 0 2,00 21 19 16,25 152,833 12 129 129 129 4113

130 22 SEDA ÇAĞAN 11C 12 11 9,25 5 8 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 21 22 15,50 150,693 16 130 130 130 4158

131 879 BAHAR 11E 10 20 5,00 11 8 9,00 2 2 1,50 23 30 15,50 150,345 12 131 131 131 4168

132 13 EBRU YALÇIN 11E 12 20 7,00 8 3 7,25 2 3 1,25 22 26 15,50 150,105 13 132 132 132 4175

133 21 KADİR KİNENÇE 11D 15 17 10,75 7 8 5,00 1 4 0,00 23 29 15,75 150,020 13 133 133 133 4177

134 831 BER T BULŞU      E 11D 13 16 9,00 5 3 4,25 2 0 2,00 20 19 15,25 149,623 14 134 134 134 4189

135 39 UĞUR AKİNZ 11D 16 10 13,50 2 0 2,00 18 10 15,50 149,080 15 135 135 135 4199

136 886 GÜLSÜM DEMİR 11D 15 15 11,25 5 6 3,50 20 21 14,75 146,785 16 136 136 136 4236

137 16 ALİ ÖZDEMİR 11D 9 23 3,25 11 9 8,75 4 8 2,00 24 40 14,00 145,898 17 137 137 137 4257

138 25 ŞEVVAL SEKİN 11C 10 13 6,75 3 5 1,75 5 3 4,25 2 5 0,75 20 26 13,50 145,168 17 138 138 138 4274

139 908 YUŞA 11E 9 13 5,75 7 9 4,75 5 6 3,50 1 7 -0,75 22 35 13,25 144,415 14 139 139 139 4289

140 872 MUHAMMED EKİNEKER 11D 10 5 8,75 4 5 2,75 14 10 11,50 138,018 18 140 140 140 4404

141 882 BARIŞ ÇAĞIRMAN 11D 11 19 6,25 7 8 5,00 1 2 0,50 19 29 11,75 137,685 19 141 141 141 4410

142 18 NEHİR BALAT 11C 12 13 8,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 17 21 11,75 137,350 18 142 142 142 4416

143 826 YELİZ KORKMAZ 11D 13 13 9,75 3 13 -0,25 1 0 1,00 17 26 10,50 132,938 20 143 143 143 4510

144 15 DERY ATAŞTEKİN 11C 8 16 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 14 19 9,25 129,003 19 144 144 144 4559
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 12,6 17,89 9,0 6,1 7,50 8,0 4,8 6,84 5,4 4,6 4,26 43,5 28,1 36,49 218,140

Okul Ortalaması 20,1 12,8 16,84 8,7 5,9 7,22 4,7 3,9 3,73 3,9 3,8 2,89 37,3 26,5 30,68 197,010

KATILIMLAR

145 818 ŞENGÜL KOCA 11D 14 20 9,00 1 8 -1,00 1 0 1,00 16 28 9,00 128,160 21 145 145 145 4570

146 855 BEYZA ÖZMEN 11D 8 13 4,75 4 9 1,75 0 2 -0,50 12 24 6,00 118,743 22 146 146 146 4684

147 821 ZEYNEP ŞİFA KOLAŞ 11D 10 20 5,00 3 13 -0,25 2 8 0,00 15 41 4,75 114,998 23 147 147 147 4740

148 11956 CFZ BOÜS ÇBOMİ   C 6 28 -1,00 4 8 2,00 4 8 2,00 2 11 -0,75 16 55 2,25 108,603 1 148 148 148 4865

149 838 NESRİN SYDN 11C 7 24 1,00 3 10 0,50 2 8 0,00 2 7 0,25 14 49 1,75 105,498 20 149 149 149 4918

150 0 OJŞB UFLJOĞVOEVA   B 9 28 2,00 2 14 -1,50 1 10 -1,50 2 7 0,25 14 59 -0,75 96,583 1 150 152 152 5016

151 857 TAHA DALAR 11B 6 27 -0,75 2 9 -0,25 0 1 -0,25 8 37 -1,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR KAYRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,803 218,140 2 38 38 38 2310

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 2 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 24,88 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,62 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,38 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 6 4,50 11 3,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 43 20 38,00 32 41,38 29,87 34,81

TYT Türkçe CBcEAABd  BE  AB dCEAbdABaD dDCdAABDCEEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C cAE c C DEB acDdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A     Ed    B Da   e b  Dd        Ee   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        D   A        

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 15 6 68

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 6 15

Matematik-1 40 6 6 15

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 3 3 19
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİ   A  A 78   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,578 218,140 1 15 15 15 1761

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 2 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,88 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,38 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 3,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,88 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 49 17 44,75 37 41,38 29,87 34,81

TYT Türkçe dEADBABCDaEDCeAbBDCdEDCaDEAABdc BED AB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC BCb a cdDEBCDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  ba     e   E    A     E                

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen      a     DB D  e C

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Paragraf 22 17 5 77
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 0 80

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Problemler 16 1 2 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 1 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OJŞB UFLJOĞVOEVA 0   B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
96,583 218,140 1 150 152 152 5016

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 1 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 2,00 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,62 0,85

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 14 -1,50 -8 -1,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 10 -1,50 -4 -1,50 3,73 6,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 0,51 0,85

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,25 2,89 4,26

Toplam: 120 14 59 -0,75 -1 -0,75 29,87 34,81

TYT Türkçe  cbDeAabDd bCddABbacEabaabcdaCDcaabbdcd 

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal  c b edadcddeE Cedbc     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  ba    dc  c    d  dc  b  d   C         

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  Cebc Ecb   a   b   

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 28 23

Türkçe 40 9 28 23

Paragraf 22 7 13 32
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 14 8

Tarih-1 5 0 2 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 10 3

Matematik-1 40 1 10 3

Problemler 16 0 5 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 2 3 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 0 3 0

Asit - Baz - Tuz 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CFZ BOÜS ÇBOMİ 11956   C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,603 218,140 1 148 148 148 4865

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 1 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 28 -1,00 -3 -1,00 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 2,00 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 2,00 3,73 6,84

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -1,50 0,51 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 -0,75 2,89 4,26

Toplam: 120 16 55 2,25 2 2,25 29,87 34,81

TYT Türkçe  cc e abDd bed Bb dEeaecabDdacdceAabdcEe

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal  c babBDbcDdBc           

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik   a    EeD C de d    bAc  b             

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen  eabcbecd    E c ecB

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 28 15

Türkçe 40 6 28 15

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
Cümlede Anlam 3 0 2 0
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 4 18 18

TYT Sosyal 25 4 8 16

Tarih-1 5 0 3 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 8 10

Matematik-1 40 4 8 10

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 3 5 19
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 0 6 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KOMAŞ 785 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,035 218,140 2 47 47 47 2445

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 3 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 19,58 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 4,17 3,73 6,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,92 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,25 2,89 4,26

Toplam: 120 40 15 36,25 30 35,92 29,87 34,81

TYT Türkçe CabEcAB    E  c  CeEADaABCDa DCBAeBDaEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CDdAd   a DEBbCE eCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik        c  C  BA   BCC                   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E      D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 16 5 73

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 6 1 38
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL GERBOĞA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,510 218,140 3 89 89 89 3236

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 3 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 19,58 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 4,17 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,92 0,51 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,25 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,25 2,89 4,26

Toplam: 120 33 24 27,00 23 35,92 29,87 34,81

TYT Türkçe eEeDce  D E CcAAcDCdEDCdbEcAa D  E  Ac  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC da    dCDE CDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  Da    dA  Dd    c      d    B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  a  c c    b     B  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

Paragraf 22 11 7 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Problemler 16 2 3 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 3 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE MİNA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,665 218,140 1 16 16 16 1786

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 3 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 19,58 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 4,17 3,73 6,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,92 0,51 0,85

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,08 1,81 2,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,25 0,58 1,09

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 3,25 2,89 4,26

Toplam: 120 52 30 44,50 37 35,92 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEcA CcE Ea  B CCEADceBCDEEDCdAABDCdED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal eeBAdCaDC DEBdaaadCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A   a  e C    b  B C e eD  d  B  e    c

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EAac C DBb Aa  BdCD 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 18 4 82

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 1 0
Problemler 16 3 2 19
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 1 0 50
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 1 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT BÜRLÜKKARA 908 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,855 218,140 5 23 23 23 1959

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 47 25 40,75 34 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEAeBbb BEa A  C dADaABCDEcDCdAcBDCdED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e  AE  DCeDEebCEcdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA    AECbC  B  a BC bb  DE         b   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E      D   d   dc   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 15 6 68

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 7 3 44
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYİA AYRAL 802 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,868 218,140 10 68 68 68 2839

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 39 31 31,25 26 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CEADcABbDaEcCeAAcDddEaCabEcABd   ED cB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEeDdaba  dCDEeCDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D   Cb e e      A     ECbC  B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen   a   d    Dd    dc 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

Paragraf 22 13 9 59
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Problemler 16 6 2 38
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 2 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU OLGUN 780 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,658 218,140 4 21 21 21 1898

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 52 36 43,00 36 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbceBCDEcbCBAABDCddDCBbEcABaD BED ABeC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECDB dCcDddDEBCDcDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D      b   dad BcC   c      BC  e     d

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen eeecbccDAdEDeC  Adda

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Paragraf 22 15 7 68
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 5 0 100

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

Problemler 16 2 1 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 2 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 12 30

Fizik 7 0 7 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF Y 801 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,130 218,140 7 33 33 33 2237

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 9 12 6,00 15 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 49 42 38,50 32 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CEADcAdCDdbbCdAdcDCddDCabEAABCa BED AB d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECcaadCdadCDEBCDdDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik cDbadCdbbacD e   A     EaDC  BCa        

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen BeaEdBc    DB   edae

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Paragraf 22 12 10 55
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 12 23

Matematik-1 40 9 12 23

Problemler 16 6 7 38
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 3 4 43

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ERSUZ 777 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,250 218,140 8 40 40 40 2352

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 9 0 9,00 23 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 43 25 36,75 31 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CEdbB aCDadDCBAABcCdEeCacE ABdD BED AceC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdbDB dacDddDacdDcDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik AD  BCC A  D     AC                     

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen         A  D     Bd 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Paragraf 22 13 8 59
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 0 23

Matematik-1 40 9 0 23

Problemler 16 5 0 31
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 0 0 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA K 787 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,528 218,140 6 31 31 31 2223

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 45 29 37,75 31 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe C bEAAB c d D AB CCEebedBCDcc CcAAeDCEdD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e  AE  D eDEe CEcdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA    AECbC  B ca BCCbbc DE         b   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EA   d D   dd  dc   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 12 9 55

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 8 4 50
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇAKMAK 792 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,300 218,140 9 64 64 64 2754

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 38 23 32,25 27 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CEADcAdCDdbbCdAdcDCddDCdeEAABCa BEa  B d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal      Ce        CDEce     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  Da BC     D     A     E  C  BCa e      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  C  c   A  D  c  B  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Paragraf 22 12 10 55
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Problemler 16 6 1 38
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 1 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR KAYA 891 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,373 218,140 12 101 101 101 3444

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 34 38 24,50 20 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe bEebcAB DacDCdAbBedEEaCd* AcB cceE  bc C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AcC  CeaaDcCDEebDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  ca  C  bE D           EC Cb d          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen ce  A   A  D  a  dad

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 19 38

Türkçe 40 15 19 38

Paragraf 22 10 11 45
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 1 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Problemler 16 4 4 25
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 2 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KORKMAZ 798 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,153 218,140 1 7 7 7 1240

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 54 14 50,50 42 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CabEAABda  E  AB CCEAacABCDaEDCBAABDCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CeBAE     DEB CaDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA    AE  C  B ba  C  b  D          C   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E      D   A  eBdC  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 7 70

Türkçe 40 28 7 70

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 19 3 86

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 5 2 31
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ORTAK 781 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,558 218,140 11 69 69 69 2845

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 41 36 32,00 27 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CacEAABdc BdD eB CeEADcAd DacDCeAABbadED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CDBAEbcDabDaddCEDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA    cE b a   a      b  a          C bd

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen   ac ecD   A   Bdd  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 12 9 55

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 8 10

Matematik-1 40 4 8 10

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 4 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA KINA 800 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,690 218,140 2 11 11 11 1546

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 15 10 12,50 31 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 55 37 45,75 38 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe dEADaABbDEccCdAcBcdEdeCaDEAABdb dED AacC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECeBCd cD CDEBCeEaB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik Aba BCCA aaDE b BA E eAaeDC  BC bc      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen Be  e c A  DB D  dEe

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Paragraf 22 11 11 50
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 10 38

Matematik-1 40 15 10 38

Problemler 16 9 4 56
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 1 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 2 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 1 3 14

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜHEDA İŞÇİ 907 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,770 218,140 3 20 20 20 1894

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 12 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,56 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,83 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,75 0,62 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,23 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,06 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 6,69 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,46 0,51 0,85

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,10 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,19 0,58 1,09

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 49 21 43,75 36 38,06 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEAABdc BED AaACCEcDceBCDaEDCBAABDCdEe

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CDBAdC  C DaecCcDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik                    a  Ac                

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EA b a DB DAa  daC  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK YILMAZ 867 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,778 218,140 15 96 96 96 3369

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 15 2,25 6 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 38 49 25,75 21 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe eceacbBeDacDCBAABDCdEedcDEAeedD dEDd Bba

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal   ec Cc dD CDEeCDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik cba  eaAA eDd a  A     cC  aeebe e     E

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen ad dc c A  eBb  cBEb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 20 45

Türkçe 40 18 20 45

Paragraf 22 11 11 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 0 2 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 15 15

Matematik-1 40 6 15 15

Problemler 16 2 9 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 0 5 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR DANIŞ 884 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,888 218,140 2 13 13 13 1559

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 50 10 47,50 40 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEAABCDEBED AB CCEcDcAdCDEbDCBAABDCEEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal               C D  D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A           ed    Cb    D          C A 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E  aBe DB  A   BECD 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 17 5 77

TYT Sosyal 25 3 0 12

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 1 0 50

TYT Fen 20 9 2 45

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 0 67

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TOPLU 875 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,585 218,140 17 115 115 115 3739

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 28 27 21,25 18 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe dEeaaAd D caCeAbBDCdEDad EAABda  Eb bB d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal       c  b  D  CDEcc     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D C      ec     A    A   C             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    E  c    De   beE 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40

Paragraf 22 10 10 45
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Problemler 16 4 0 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA DEMİR 885 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,228 218,140 16 102 102 102 3471

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 8 -2,00 -5 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 33 30 25,50 21 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEAA Cc  ED dB CCbAbcdB DEdDCBAAe CEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C   b c a Dae adDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik a      d     d      b c aac             

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen Ecec   c    e  aE D 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 14 6 64

TYT Sosyal 25 6 7 24

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 8 0

Matematik-1 40 0 8 0

Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 3 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKNUR BASUGUY 823 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,793 218,140 3 24 24 24 1962

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 49 28 42,00 35 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe bdAbcceCDEEcCBAABDCEEeCBDEAABCb BED AB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal bbe dCddaDAaDEeeDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik bD    bA    E   Bb     bC C  e          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  d d BE Ab D     BEd

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Paragraf 22 14 8 64
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 0 4 0

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Problemler 16 4 4 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 2 2 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA HAKAN 808 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,993 218,140 6 49 49 49 2556

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 41 23 35,25 29 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbdABbDEEDCaA BDCEEeCBbEcAB    E   B d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal Abe  ad   c DE CDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  a    b b  D     A    c C C  BCb        

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  bbac   A  D    dB C

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

Paragraf 22 16 5 73
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 2 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Problemler 16 3 3 19
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 0 4 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA GÜLNAR 898 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,948 218,140 8 61 61 61 2714

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 41 30 33,50 28 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CcbEAABCa BED AccdeEAbcAB DcEDCaA BcCdED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CedAbCacbcDE  CcDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  AdE   bC C  c        A    c            

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen be ca  D   A  A E   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 13 7 59

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 2 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Nükleit Asitler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ARSLAN 850 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,685 218,140 22 127 127 127 4076

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 25 31 17,25 14 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe Cd E ABd   E  d  CeEcDaAe DbcbCBAcBDCEda

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal eb A    a D e ac  bD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik        E a     D   ab b       b         

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E  c  cb   A a  Eb c

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Türkçe 40 17 13 43

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 11 10 50

TYT Sosyal 25 3 7 12

Tarih-1 5 1 2 20

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 3 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AYRC 23 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,753 218,140 1 4 4 4 755

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 62 13 58,75 49 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDEAABC  B      CCEAbdAB DEcaCBAABDCEEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CDBAECcDCADbcACEDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA Ec  E DC  BAD C  C e  D              

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EABc e D   A   BE D 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 6 63

Türkçe 40 25 6 63

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 16 5 73

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 2 30

Matematik-1 40 12 2 30

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 8 0 50
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 2 40

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TEZEL 883 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,465 218,140 20 123 123 123 3938

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 26 28 19,00 16 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe eEcDeA  D dD dAcecCEEe aaEc  C E  D bc C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdC dCd  a d   bDE d     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik     c   A  a  a B        a C c          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen     e   Ad DB    B  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 14 35

Türkçe 40 14 14 35

Paragraf 22 9 9 41
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 0 1 0
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 7 20

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 1 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖREN 56 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,710 218,140 4 43 43 43 2371

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 48 43 37,25 31 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbcAdeaEEDCeAABDCdEaCabEAABCcEBde de C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AbCaBCcbaadbDEBdDEDe     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  Da aC AA BadD c A     c     eC   b     

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen ebaEd c ACaDB aaAeaC

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Paragraf 22 14 8 64
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 8 20

Matematik-1 40 8 8 20

Problemler 16 3 4 19
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 10 35

Fizik 7 1 5 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleit Asitler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BAYLAS 865 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,438 218,140 11 72 72 72 2966

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 8 1,00 3 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 39 33 30,75 26 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe C DEcABdc dE  bB dCEA cd CDEcDCcAABDdE a

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CeBAc cDa DbeACEcBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik        d  C  e b b   bA   E   b     e  d

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen  A c a    DAed dEC d

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 13 6 59

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 8 8

Matematik-1 40 3 8 8

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 5 6
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kimya Bilimi 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AYRA 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,463 218,140 7 57 57 57 2648

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 43 34 34,50 29 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe eaADcABbDd DCeAABcCdEDCBbbAABdaE ED daeC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdCaBaAdaaAbDEadDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik Ab      A e               CC    b       

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen BCc cac AaED     adC

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Paragraf 22 13 8 59
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Problemler 16 3 1 19
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 4 29

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KORLAELÇİ 839 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,860 218,140 9 63 63 63 2738

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 39 25 32,75 27 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe eEeDcABaDaaDCdAABDCddaCabEAAdde dED Aa C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C c      CDEBCDcDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  c      A  D     A     E  C   C        a

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    Ed     EDe     cb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Paragraf 22 12 10 55
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 2 1 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Problemler 16 2 1 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN UZUN 880 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,178 218,140 21 126 126 126 4070

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 27 39 17,25 14 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CdbceABd   ED dc eeEdDaddaDbEDCdA ebCE  

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e BAba Da DaeAacDBbD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B                b  b b  D      a       

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen b  ca cDB  Aad ad   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 9 10 41

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSİMA BALAT 896 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,745 218,140 13 86 86 86 3190

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 33 21 27,75 23 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CcADdABCDdEDCBAcecCdEeCBcEAABCbcBde Aa d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal          bdCDEeCaEDe     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik             E    A                      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  e      A  D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Paragraf 22 14 8 64
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Problemler 16 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 1 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR MEST 834 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,448 218,140 14 87 87 87 3203

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 35 29 27,75 23 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe eabEAAB c  d  dB deEADcdBCDacbCddABDaEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C BAECa   DEB CEcBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik     c bEa     d e e      D              

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen c a a  D b    Aa    

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 13 9 59

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 5 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA MELEK YAKACI 901 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,053 218,140 5 46 46 46 2444

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 44 29 36,75 31 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CEcDeABdDEEDCdAABDCEEDCaDEcABdD  ED ba a

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECa C CaD CDdeeDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  b   C  b        A    bd  C  cC         

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen   ebeBc A  D  a  adb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Paragraf 22 18 4 82
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Problemler 16 2 4 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 4 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA TEKİNGÜNDÜZ 824 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,555 218,140 10 70 70 70 2916

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 37 25 30,75 26 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEcABCb eEa da dCEAbaeB D     AbBD EE 

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CcBAEbace Db   EDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B     bE  C  B b   C    a               

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen bAcE   D   c  bBd   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 10 4 45

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 4 0

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 4 2 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA CANER 878 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,163 218,140 18 116 116 116 3752

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 8 -1,00 -3 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 32 40 22,00 18 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe bEADcbBCDEEDCdAcBbCEEDCdbEcABdc BED cc C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal  cC  ad a  CDEceDcae     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik       b c aac   a      d  C  d          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen e Ddc c d  D  c eaad

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Paragraf 22 16 6 73
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 1 1 20

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 8 3

Matematik-1 40 1 8 3

Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 1 4 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ALECİ 1 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,928 218,140 19 122 122 122 3908

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 29 41 18,75 16 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CdbEeABd c ED da CeEAeceBeDacbC AccbdEaD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C BAd  ca D c  EaBeD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik   a   c C C  B a    b b  D          C   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen bc cdebD   d  eedC  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 20 38

Türkçe 40 15 20 38

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 8 13 36

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 3 3 19
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 0 6 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞUAYB ÇETİNELLİ 854 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,000 218,140 12 82 82 82 3157

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 3,05 3,73 6,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,14 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,64 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,90 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,67 2,89 4,26

Toplam: 120 34 26 27,50 23 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe CdbEAAB    E   a CCceadcBCDEaDCeAbBDedEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e       aADaBAbcDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     E  C ea D  B      b             d

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen c c    D       dE   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 14 45

Türkçe 40 18 14 45

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 11 11 50

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 0 1 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 4 2 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA DALAR 857 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 27 -0,75 -2 16,90 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,37 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,34 0,62 0,85

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,86 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,98 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 6,54 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 3,05 3,73 6,84

Toplam: 120 8 37 -1,25 -1 29,05 29,87 34,81

TYT Türkçe bcdDaeadadEcaaebccCabaedDaeec a dED     

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal da cca    dacE  D a      

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik    d                                    

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 27 15

Türkçe 40 6 27 15

Paragraf 22 3 19 14
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 9 8

Tarih-1 5 0 4 0

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE ASAN 893 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,848 218,140 12 109 109 109 3581

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 34 44 23,00 19 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe eEADcbBCDEEbCcdccDddaadabEccBCDaBED  B e

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal Aaee Cd cDeCD deDcDc     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  b CeCd AEdD     d                      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen Bacbeac A  Dd b  dEb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Paragraf 22 10 12 45
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 1 3 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Problemler 16 2 3 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 1 6 14

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERY ATAŞTEKİN 15 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,003 218,140 19 144 144 144 4559

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 14 19 9,25 8 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CdbccAe c  Ea da d ccD Ad D    e  BbCa  

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal        DC      ED  D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik     e               d                   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        a        E   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 16 20

Türkçe 40 8 16 20

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 5 6 23

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 809 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,233 218,140 6 80 80 80 3151

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 36 31 28,25 24 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe bE DadB DEcDCceABcCdEeCaDE ABd   E  Aa C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal bdCedacdda bDEBCDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  b  c   b ebE   BA           B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen ed E Bc A  DB       

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 12 48

Türkçe 40 19 12 48

Paragraf 22 11 9 50
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Problemler 16 1 2 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 2 3 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANDAN UĞUR 892 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,448 218,140 11 105 105 105 3516

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 33 36 24,00 20 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe  EADceBdDbdDCBAABbCEEcCaca A d c ED ba a

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEeedad c  CDEdeDEc      

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik Ac      e B  D        cc   C            

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen aC deac Ae D   c Ba 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Paragraf 22 14 7 64
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Problemler 16 2 3 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 1 5 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BOZUYLA 789 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,783 218,140 14 117 117 117 3802

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 32 46 20,50 17 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe dEebaAB ebcaCeAABDedacdd EccBCDaBED bB  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal Aaee CddcDeCD deDcDc     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  b CeCd AEdD  d            d            

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen Bacbeac A  Dd b  dEb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

Paragraf 22 8 13 36
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 11 28

Tarih-1 5 1 3 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Problemler 16 2 4 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 1 6 14

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN TÜKER 871 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,938 218,140 2 53 53 53 2586

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 41 20 36,00 30 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbebBCDEdDCBAbBbCEEeCabEAABd  B D c  C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdC       bCDEe DEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  b    d b       BA        b             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen B  E  c A  DB    BEC

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Paragraf 22 15 7 68
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 2 1 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Problemler 16 0 3 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 1 40

Fizik 7 2 1 29

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ LİM AKTAŞ 47 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,128 218,140 10 100 100 100 3424

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 35 37 25,75 21 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CcADcbBCDEcDCBAABDCdEaCcbEcAedcEdED ca d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal bde cadaBecCDEe Dcce     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik   b     b       Bc     E                

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen B  bb E A  Dd D  Bdb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Paragraf 22 16 6 73
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 13 20

Tarih-1 5 0 4 0

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 2 29

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL DANIŞ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,740 218,140 1 42 42 42 2369

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 43 22 37,50 31 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDEAABd  BED Aa CCEeDaAdCDabDCBAABDCdaD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e   E   a DEBACcD CD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     b     B b   Cd c cD              

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen  e c b D   A    E a 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 15 7 68

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 3 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE EMİNOĞLU 810 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,720 218,140 9 99 99 99 3401

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 12 -2,00 -5 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 38 47 26,25 22 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CBeEAA dcc EDbdc abEADcbBCDEc CBAcdDCEEc

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbBbbad CcDEBACEcdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik cA    b dbd  ed   ad b  c       b       

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen be ceabDB DdaE daCba

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 14 7 64

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 12 3

Matematik-1 40 1 12 3

Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 9 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 0 6 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ EMRE 700 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,928 218,140 15 128 128 128 4093

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 10 9,50 24 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 22 23 16,25 14 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe Cdba A CDE  c  d aCEb   B  bdDCB  Bb    

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal eedc     d E             

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B          CB AD                        

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EAccdbaDd      aEe  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 10 30

Türkçe 40 12 10 30

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 7 4 32

TYT Sosyal 25 1 5 4

Tarih-1 5 0 4 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 4 0 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KUTLU 843 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,858 218,140 5 73 73 73 2977

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 35 19 30,25 25 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CcAb bB DEcDCBAABDCdEeCdDEAAcb    a    C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdC       bCDE aDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik       d b       BA   e E                

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen B     c  a D      Eb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

Paragraf 22 14 6 64
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 2 1 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 1 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 1 14

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TAHA ATALAY 870 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,318 218,140 4 60 60 60 2704

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 38 19 33,25 28 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CEcDcA CDEaD aAAcD     aDd ABba B D Aa  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal Ade BCdd D     CDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik AD  aC A   D  E  A                      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  CDE    Ab DB a   c 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Paragraf 22 11 5 50
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Problemler 16 4 1 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 3 0 43

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BALAT 18 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,350 218,140 18 142 142 142 4416

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 17 21 11,75 10 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDE A d   Eb da aCEAb debDEdc cAA      

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal         a D    ca bD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik           C    b                        

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen   cd  cD       B    

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 13 30

Türkçe 40 12 13 30

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 7 7 32

TYT Sosyal 25 2 4 8

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN SYDN 838 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
105,498 218,140 20 149 149 149 4918

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 14 49 1,75 1 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe Ceab bBCaaedcbdabCaE acABeaa  d  e  ab c

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal bDe cad  A cd  cDad      

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik adC ac a   d  e  a     E                

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen  dcb Cc d  d  A   e 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 24 18

Türkçe 40 7 24 18

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 3 11 14

TYT Sosyal 25 3 10 12

Tarih-1 5 1 3 20

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 1 0
Problemler 16 0 4 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Bilimi 1 0 0 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR BOĞAÇ 860 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,908 218,140 3 54 54 54 2587

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 43 29 35,75 30 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEeABCc dED ba CCEAbcAc DEbDCceABedadD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C cAbC ca DEBAeEDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik         C a  a     Cad              C  d

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen bABEBdaD   A   B  D 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 11 10 50

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 4 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 8 3 40

Fizik 7 4 3 57

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR BUDDAÇ 852 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,930 218,140 8 92 92 92 3271

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 32 23 26,25 22 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe eEAa AB D  a B ABbdE   a EAA d  BED  B  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal  d   ad        CDcDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik AD  BbbbcbBD    aA         C cC         

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    E ac A  D  a  BEd

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 7 40

Türkçe 40 16 7 40

Paragraf 22 9 5 41
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 5 12

Tarih-1 5 0 1 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

Problemler 16 4 4 25
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 1 2 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA ANILIR 832 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,908 218,140 13 113 113 113 3704

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 30 28 23,00 19 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CB E A d EaE  Aa decADaeBeDcED c bcDCdEe

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C a    aCdD e CEDB D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik       ca   b   b  e   b                 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen  A cB cD   A   B Cc 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 15 40

Türkçe 40 16 15 40

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 9 11 41

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik-1 40 0 6 0

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 5 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA ÇAĞAN 22 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,693 218,140 16 130 130 130 4158

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 21 22 15,50 13 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDc A    BEb Ad C cdb A CDEdD c c   b  

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e  bdaB ad Ee  EDd D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik Bc     E D                              

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen       cD       c    

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 11 30

Türkçe 40 12 11 30

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 5 7 23

TYT Sosyal 25 5 8 20

Tarih-1 5 0 3 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 0 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SEKİN 25 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,168 218,140 17 138 138 138 4274

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 13 6,75 17 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 20 26 13,50 11 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe eEADcAdda E  cAABbea  C  c A  c     d  e

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal cbC     da     aD D      

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik   C    bA       BAC   db                

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    dc a    DBa    d 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 13 25

Türkçe 40 10 13 25

Paragraf 22 8 9 36
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 5 12

Tarih-1 5 1 2 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 3 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSİYE VARAN 20 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,930 218,140 7 85 85 85 3187

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 20 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 13,01 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,50 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,26 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,84 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,34 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 4,94 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,38 3,73 6,84

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,45 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,69 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,81 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,95 2,89 4,26

Toplam: 120 35 29 27,75 23 23,28 29,87 34,81

TYT Türkçe eabaAABd   E  bd dbcAbBdaCDadDCBAAcDdEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbBbd  eC DEe CEDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BAC        a                            

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen dc d CbDB     eBE   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 17 43

Türkçe 40 17 17 43

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 13 9 59

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AARDA BALAT 902 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,228 218,140 1 41 41 41 2353

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 43 27 36,25 30 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAcaAdCDEbDCcAAcbCEEDCaaEcAcdDbdEDbbaeC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal  ECbdacCBD aD  CDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik AD   CCA   b    BA    eE  C  BC  e      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Paragraf 22 15 7 68
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Problemler 16 8 1 50
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZDEMİR 16 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,898 218,140 17 137 137 137 4257

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 23 3,25 8 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 24 40 14,00 12 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe bEbbcddeabdDCBcbaDe b adD AbcC     bAace

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AcCaBCcacabeDEBCDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  e   C A   a          cEa eaBae         

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 23 23

Türkçe 40 9 23 23

Paragraf 22 5 15 23
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 8 10

Matematik-1 40 4 8 10

Problemler 16 4 6 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÇAĞIRMAN 882 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,685 218,140 19 141 141 141 4410

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 19 29 11,75 10 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe Cd bcA da eE  ba CCEAbae ec b  BdbBbCEdc

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal bc Ad Bae Da cCEDBa      

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik   b    E         b                      

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 19 28

Türkçe 40 11 19 28

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 7 11 32

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 1 3 20

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BER T BULŞU      E 831 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,623 218,140 14 134 134 134 4189

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 20 19 15,25 13 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe e AbcABCDdcaCd cBcCEbeCaDcbA     E   a e

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal      C    c   cCDEaB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik                 BA                      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Paragraf 22 9 11 41
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Problemler 16 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZMEN 855 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,743 218,140 22 146 146 146 4684

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 13 4,75 12 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 12 24 6,00 5 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe C bb  aC   E  Ac  e ADa   a   CdebBeb  e

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal  be b BDadD dd  ce D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik           b  a                          

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 13 20

Türkçe 40 8 13 20

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 0 1 0
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 4 9 18

TYT Sosyal 25 4 9 16

Tarih-1 5 0 3 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 2 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR ALİMOĞLU 903 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,585 218,140 10 121 121 121 3892

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 4,75 7,22 7,50

Toplam: 120 25 21 19,75 16 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CcaEAAB    E  eB eCEADcABaDbccCcAAB  aE 

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CadAb  aa D cACcedbD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 11 48

Türkçe 40 19 11 48

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 12 7 55

TYT Sosyal 25 6 10 24

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN 12 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,430 218,140 2 51 51 51 2574

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 42 32 34,00 28 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CaaEcAcdDbdEDbbaeCeEcbcAdCDEbDCcAAcbCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbdAECBDacDEedaEcBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA    eE  C  BAD   CCA   b          b  e

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 13 9 59

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 8 1 50
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDİ DİNÇER 844 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,495 218,140 7 108 108 108 3563

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 2,57 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 26 11 23,25 19 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CdcEbA dD  Ea  a CeEcDa    EED       EE 

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C   Ea aC D    EDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B         C        C                    

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 9 33

Türkçe 40 13 9 33

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 7 3 32

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 2 0 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 0 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KAYA 829 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,450 218,140 3 79 79 79 3115

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 2,57 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 32 15 28,25 24 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CEdDcA  DEEDCeA B  bEeCBbEAA     E  bB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal Abe B      eDEeCaEDe     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik     aCCA               c  C             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen            D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 7 50

Türkçe 40 20 7 50

Paragraf 22 12 5 55
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Problemler 16 4 2 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM DEMİR 886 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,785 218,140 16 136 136 136 4236

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 4,75 7,22 7,50

Toplam: 120 20 21 14,75 12 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe dEADcAB D cDCcecBDabc CdbEe  b  BED bd  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECb acC b      Dcc      

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 15 38

Türkçe 40 15 15 38

Paragraf 22 10 9 45
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 0 1 0
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BÜYÜKŞAHİN 811 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,778 218,140 9 120 120 120 3891

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,57 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 24 18 19,50 16 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe aaDEcABd   Eb  a  eEbDcABeDaceC   B CEE 

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal    A b bC      EaBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     b                                

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        D       c    

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 13 38

Türkçe 40 15 13 38

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 10 7 45

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 1 0 20

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ANKAY 820 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,833 218,140 12 129 129 129 4113

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 21 19 16,25 14 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe e AbcABCDdcaCd cBcCEbeCaDcbA     E   a e

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal      C   b   bBCDEaB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik                 BA                      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Paragraf 22 9 11 41
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Problemler 16 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ŞAHİN 802 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,900 218,140 6 104 104 104 3484

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 2,57 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 28 15 24,25 20 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDEcABd   ED AB  bEcbcdB D aDC Ac  CEEc

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal    Ac     D   acD CD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     E                d           C   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 9 8 41

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 0 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KİNENÇE 21 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,020 218,140 13 133 133 133 4177

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 23 29 15,75 13 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CdbceA d  BEee B CbEADaA dDEcD aecBDea a

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CcBAbCabCc     cadCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik c        bCa   c                        

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 17 38

Türkçe 40 15 17 38

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 9 10 41

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EKİNEKER 872 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,018 218,140 18 140 140 140 4404

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 11,59 16,84 17,89

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 14 10 11,50 10 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe eEADc   D       BD     a E A d   ED  c  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Matematik dca BCa Aa D                            

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 5 25

Türkçe 40 10 5 25

Paragraf 22 6 2 27
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Problemler 16 2 4 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENGÜL KOCA 818 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,160 218,140 21 145 145 145 4570

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 8 -1,00 -5 4,75 7,22 7,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 16 28 9,00 8 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CBcEAc db BE  AadeeEAbcddeaEbcC Abac EEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal       caadD    cce a     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 20 35

Türkçe 40 14 20 35

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 7 13 32

TYT Sosyal 25 1 8 4

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA BUDAK 807 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,413 218,140 11 124 124 124 3992

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 2,57 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 25 27 18,25 15 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CabE Acdb eED ba dCEAbc    Ec edAcBDCb  

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C eAd  aa DaBbCEDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik               dca B   Aa                

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 8 7 36

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 2 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA KIZILARSLAN 85 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,498 218,140 8 110 110 110 3591

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,75 7,22 7,50

Toplam: 120 27 14 23,50 20 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CdbEAABdD BED ABACeEeD cB D Ea B bBDa   

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal Cb AEC bac      De D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 9 53

Türkçe 40 21 9 53

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 8 6 36

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 3 1 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR AKİNZ 39 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,080 218,140 15 135 135 135 4199

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 4,75 7,22 7,50

Toplam: 120 18 10 15,50 13 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CEADaABeDdEDCedcdeCE   dbE A  D B       

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal                CD        

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 10 40

Türkçe 40 16 10 40

Paragraf 22 12 8 55
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 0 8

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜ SÜM GİRAY 858 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,063 218,140 4 91 91 91 3267

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 32 21 26,75 22 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe CabEAABda aE  dc CCEADcdBCaaaDCdAABDCEEe

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C ab  a ddDbe CEDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik               A          D              

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 15 7 68

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 1 2 20

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 0 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ K ARSLAN 873 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,673 218,140 5 95 95 95 3347

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 2,57 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 32 22 26,50 22 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe eEAbcAe DcEa BA BDdEEaC DEcAB   eE   d C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECb acCcb     CDE B     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik e    C              a      a aC  e      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    E  c A  D     B  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 11 45

Türkçe 40 18 11 45

Paragraf 22 11 8 50
Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 1 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ KORKMAZ 826 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,938 218,140 20 143 143 143 4510

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 4,75 7,22 7,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,12 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,31 2,89 4,26

Toplam: 120 17 26 10,50 9 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe ecAccAB D cDC Abac EE C  E A d  e   Aade

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal bbC aad cab Db daEce     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Fen            D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 13 33

Türkçe 40 13 13 33

Paragraf 22 9 8 41
Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Cümlede Anlam 3 1 0 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 13 12

Tarih-1 5 1 3 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİFA KOLAŞ 821 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,998 218,140 23 147 147 147 4740

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 23 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 11,59 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,31 0,62 0,85

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,85 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,42 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 4,75 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 2,57 3,73 6,84

Toplam: 120 15 41 4,75 4 18,49 29,87 34,81

TYT Türkçe bEbb ddea bcC Abac  E CBccAc db BE  Adde

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal bbC aad cab Db dDcce     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik AbbCaddceb                              

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Paragraf 22 4 12 18
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 3 13 12

Tarih-1 5 1 3 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Problemler 16 2 6 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
876 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,465 218,140 2 83 83 83 3172

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 1,41 3,73 6,84

Toplam: 120 35 28 28,00 23 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEAeBdc eEb Ad CbEcDcAeCDEEcCdAAcDCdED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CedAEddbCADbeAdEadCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik      Dc  a            b  D          b   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 14 8 64

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 1 0 100
Problemler 16 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR 900 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,678 218,140 8 107 107 107 3558

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 1,41 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,21 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,17 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,54 2,89 4,26

Toplam: 120 29 22 23,50 20 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CdbEAABbc  E   a CCEADcA CDEcDddAbB bdb 

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e a   deaAD  A EDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a  C           A             e  e

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 11 8 50

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 0 2 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR 879 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,345 218,140 12 131 131 131 4168

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,41 3,73 6,84

Toplam: 120 23 30 15,50 13 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CdaE Aae   E Cba CeEbe AdCa bbdecA  eada

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbBAECabbbDEe aEDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a  C           c                 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 4 14 18

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN TAŞER 40 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,710 218,140 1 75 75 75 3014

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,98 7,22 7,50

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,21 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,17 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,54 2,89 4,26

Toplam: 120 35 19 30,25 25 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CabEAAdCcEBED bB CdEAD AB DEEDCdAABDbdbc

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e aAb d CADaeACaDdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 14 6 64

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 1 3 20

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU YALÇIN 13 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,105 218,140 13 132 132 132 4175

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,41 3,73 6,84

Toplam: 120 22 26 15,50 13 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe Cd EeAad   d  bacCbdAecABeDEcDCadba C be

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C B E  eaA    aED CD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a  C           b             e   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 20 30

Türkçe 40 12 20 30

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 8 12 36

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 3 0 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA BOZKURT 19 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,953 218,140 5 94 94 94 3298

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,98 7,22 7,50

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,17 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,54 2,89 4,26

Toplam: 120 32 21 26,75 22 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe ecADc BCDEEDCd  BDedEaCBbEAeBdc eEba   C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC cCACd cCD eCDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Fen   c        D     d  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Paragraf 22 12 7 55
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRAN KILINÇ 24 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,443 218,140 11 125 125 125 4015

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,41 3,73 6,84

Toplam: 120 24 25 17,75 15 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe Cd deAad   d  bc CbdeecABCDEcD adAB C be

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C B E  eaADEe aEDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a  C           b                 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 18 30

Türkçe 40 12 18 30

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 9 10 41

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 0 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİVA ERTUĞRUL 869 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,503 218,140 3 90 90 90 3259

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,41 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,17 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,54 2,89 4,26

Toplam: 120 33 23 27,25 23 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CdcEAABd   E  c  CCEeDcABCDEcaCeAAceCEEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbBAE c aAeEe aEDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a                            e  e

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen       aD            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 14 8 64

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF 814 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,218 218,140 9 112 112 112 3628

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,41 3,73 6,84

Toplam: 120 27 17 22,75 19 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CdcEAABd  e      CCEADcA C    ddAbB C   

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbBAECabbcDEe  cDB D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a  C           b                 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 8 38

Türkçe 40 15 8 38

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 9 4 41

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALAY 890 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,838 218,140 7 106 106 106 3550

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,41 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,21 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,17 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,54 2,89 4,26

Toplam: 120 30 25 23,75 20 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe bEcDcAeCDEEcCdAAcDCdEDCd EAeBdc eEba d  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECedbAad cCD  eDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen            D     d  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

Paragraf 22 14 8 64
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Problemler 16 1 0 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PUSAT EFE SÖNMEZSOY 888 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,810 218,140 10 114 114 114 3708

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,98 7,22 7,50

Toplam: 120 29 27 22,25 19 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe ecAbceBdDEbbCdAAcDCdEDCd EAeBdc eEba d C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECedCAadDcCDEdeDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 19 43

Türkçe 40 17 19 43

Paragraf 22 11 11 50
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TÜMEN 874 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,775 218,140 6 97 97 97 3370

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,41 3,73 6,84

Toplam: 120 32 24 26,00 22 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CdcEcAcdb  E  cB CCEeDcABCDEc CeAAceCEEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbBAE deaADEe aEDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a                            e  e

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 14 50

Türkçe 40 20 14 50

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 14 7 64

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TEKGÖÇEN 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,870 218,140 4 93 93 93 3273

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,41 3,73 6,84

Toplam: 120 32 21 26,75 22 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe CBcbAAcdD  E  Aa CecADBABCD bDddAbB CEbc

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbBAECab cDEe  cDB D     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      a  C           b                 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 12 8 55

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA 908 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,415 218,140 14 139 139 139 4289

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 14 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 13,48 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,43 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,95 0,62 0,85

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,98 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 1,41 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,21 0,51 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,92 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,17 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,54 2,89 4,26

Toplam: 120 22 35 13,25 11 22,80 29,87 34,81

TYT Türkçe eEdb e C E  a dcBD b D B b d b E b  e  C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal c b cCACdecb  eCDEcB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik e  e  C  E Da   B      d  dC  d         

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen   cb d  b  D b   ca 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 13 23

Türkçe 40 9 13 23

Paragraf 22 6 8 27
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 3 0 1 0
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 0 3 0

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

Problemler 16 2 4 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA İ 295 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,103 218,140 1 36 36 36 2266

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 1 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,00 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,00 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 0,00 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,75 2,89 4,26

Toplam: 120 44 19 39,25 33 39,25 29,87 34,81

TYT Türkçe CEADcdBCDEcDCBAABDCEcaCaDEAABdDEBED bB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C B     ACDE CDcDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik bcddaCdcd        A                      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  eD        D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Paragraf 22 17 5 77
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 3 0 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Problemler 16 1 7 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 1 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 1 0 100
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BUTTANRI 155 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,423 218,140 4 17 17 17 1794

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 48 16 44,00 37 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe  EADcAdCDaaDCBAcBDCEEaeBDEAABdDEBED  BbC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEe c   aa CDEBCDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik     c CA   D    BA               e      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    c    A ED     B  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Paragraf 22 15 6 68
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Problemler 16 2 1 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 0 1 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KAR 387 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,703 218,140 10 44 44 44 2373

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 42 18 37,50 31 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CdADBAeCDEdDCdAABDCEEDCabEAABdDEd D bBda

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC  a dca CDEBCDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D                        C  B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen   c e      D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Paragraf 22 18 4 82
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 3 0 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Problemler 16 3 0 19
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 2 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN BECEREKLİ 68 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,843 218,140 6 22 22 22 1941

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 47 20 42,00 35 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEAAcCDE Ea Aa CCEAbdAdCDEdDCcAABDCEEe

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C    b  a DEB CEadCc     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA E  cE DC  B ba                       

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EA c b D   A   eE   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 1 0 20

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 4 3 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZ BOZABA 408 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,930 218,140 3 12 12 12 1556

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 49 11 46,25 39 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEAAedDE ED bB eCEAbcAB Da DCBAABDCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CaBAE     DEe CEaBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     E  C    e  B CA    E             

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E      D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 7 70

Türkçe 40 28 7 70

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 17 3 77

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 5 1 31
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BOZUKLUHAN 416 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,938 218,140 1 1 1 1 257

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 79 25 72,75 61 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CcDEcABCbEBED AB dCEADcABdDEaDCBAABcCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CaBAdCaDCeDEBACEDdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A dDcAEdDCaBBAD CBCC A   EDd cB  d C   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EABcBCDDBCDAbEcBcCbB

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 18 4 82

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 7 48

Matematik-1 40 19 7 48

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayı 1 1 0 100
Köklü Sayı 1 0 1 0
Problemler 16 12 2 75
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 1 1 50
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 1 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 6 1 86

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR APUHAN 250 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,933 218,140 9 37 37 37 2303

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 41 11 38,25 32 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe eEAbBABCD  DCBAABDCEE C  EAAB aE  D AB d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC       AeDEcCDEeB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik            D     A        C             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen ee    c    D     Bd 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 4 65

Türkçe 40 26 4 65

Paragraf 22 17 2 77
Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 0 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Problemler 16 1 0 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 3 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİRİN KIRKUDU 467 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,263 218,140 8 32 32 32 2232

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 44 19 39,25 33 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CabaAABd EeED bBACCEcDBdBbDaEDCBAABDCdEc

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C  AEa  a DEB CEDdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     c     B a                        

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E  c   D   A  A d   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 0 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 2 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TAVLAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,950 218,140 7 25 25 25 2014

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 45 15 41,25 34 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe C bEAABC   ED  B CeEADcABeDEdDCBAAcDCEbD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C  AE    cDEBcdEcBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A     E  C  aAD                        

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EAa  e D   A    d   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 7 65

Türkçe 40 26 7 65

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 0 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 4 1 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN BOLLUK 378 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,710 218,140 5 19 19 19 1876

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 48 19 43,25 36 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe addDcdB D EDCdAAB CdEDCBbEeA dDE ED Ac C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C  C bcD  DE CDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  c      A       BA     b  C  BC         

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  e EAacDA  DB D  BcC

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

Paragraf 22 12 7 55
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 2 0 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Problemler 16 2 2 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 2 3 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 4 0 57

Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİN DÜNER 330 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,645 218,140 14 88 88 88 3230

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,92 7,22 7,50

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 34 24 28,00 23 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CEdDc d   caadAdBDCEdD abEc BdcEBE   B C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C a  aaDbaDEBCDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Fen ae E  cDAaEDB D    a

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 14 40

Türkçe 40 16 14 40

Paragraf 22 9 9 41
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 1 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 1 3 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇELİK 3 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,720 218,140 15 111 111 111 3607

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 34 41 23,75 20 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe eEADaeBbDcaDCaAAcaCEbDCabEAAcdabBED  BdC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal      acaabb DE bDcDe     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik db    Cbb e   ddB d     a               

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen BCbEc d Ad Dd D  Ba 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Paragraf 22 12 10 55
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 9 16

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 9 5

Matematik-1 40 2 9 5

Problemler 16 1 4 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 6 35

Fizik 7 3 3 43

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR SOYSAL 349 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,183 218,140 2 10 10 10 1421

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 52 15 48,25 40 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CabEAABCDE ED AB deEA  AB DacDCBAABDCdEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C BAE   abDEB CEeBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     E  C       BCC b  D          C  e

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen    cB  D  DA   eE   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 14 5 64

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 5 0 31
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ORAL 498 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,898 218,140 11 50 50 50 2559

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 40 20 35,00 29 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAedABCDdcbCdAcBDCEEDCdebAA CDEeE  AB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A daBC  d   DEeCDdaB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik cc          E   BA        C  BC  e      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen            D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Paragraf 22 15 7 68
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Problemler 16 2 2 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 285 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,748 218,140 13 62 62 62 2717

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 42 30 34,50 29 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEAABd EdED AB dCEADcdBaDaaDCBAcBDadEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal eeBAEC DacDEB CaDdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik       cc        a  bb                   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen Ee cBdDD   A E caa  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 13 9 59

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 5 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 3 3 43

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNO KRSLN 305 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,178 218,140 12 58 58 58 2658

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 15 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,55 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,13 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,18 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,17 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,43 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,92 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 5,07 3,73 6,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,08 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,53 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,73 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,35 2,89 4,26

Toplam: 120 41 27 34,25 29 40,55 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEcAcCaEBED ABbCbE aceBaDEcDCcAABcCEde

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e   d Baa DEc CEDdC      

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A     a     BAe  a      DE             

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen cA c   D  DA   cE a 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 11 10 50

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 0 2 0

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 3 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BÜNÜL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,220 218,140 13 59 59 59 2683

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 40 26 33,50 28 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe eEdDcAB DEEcCB bBDCEEaCabEAABd   E  Aa C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdC  CbCa bCD eCDda      

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  b  eC  A BbE a BA     E     c          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen   ccA c A  D      a 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Paragraf 22 14 6 64
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 2 1 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Problemler 16 2 3 13
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 3 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR BAHADIR 196 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,305 218,140 5 26 26 26 2029

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 5 21,75 54 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 44 11 41,25 34 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe  BbEAABC E E   Bce  ADcA CDE DCBAABb EE 

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal         C DEB CEcBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A E  A Cb                          C   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EA cBb D   Aa  B  bB

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 5 58

Türkçe 40 23 5 58

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 0 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 14 2 64

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih-1 5 0 0 0

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 1 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÇELEBİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,833 218,140 9 34 34 34 2250

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 47 30 39,50 33 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CEcDcddCDcaDCBAABDaEcDCabEcdBCcEBdD  a C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AECaBC  abcdDEeCDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  c           Dd BA d   a    a C         

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen aC EA   AbEDcCD  B C

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Paragraf 22 14 8 64
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 1 80

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Problemler 16 0 3 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 3 50

Fizik 7 3 1 43

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 0 50

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA MAHMUTOĞLU 328 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,658 218,140 12 56 56 56 2642

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 42 28 35,00 29 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CEADcAB DaaDCdAAdDCEEbCabEAABC a ED cc C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdCe CdCa cdDEBCDEDe     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik      Cd bb a          e   C             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen BdaEe   A  D     Bcb

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Paragraf 22 15 6 68
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Problemler 16 2 2 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 2 3 29

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SENA KSNLP 262 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,795 218,140 14 74 74 74 3010

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 32 10 29,50 25 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CEADaABCD  bC AABD EEDCa EAAB     b     

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal             DEeCDEad     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D  B C   a E d  A        b             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen            D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 4 53

Türkçe 40 21 4 53

Paragraf 22 16 2 73
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Problemler 16 3 1 19
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSUDE BEÇENE 35 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,110 218,140 16 81 81 81 3155

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 35 26 28,50 24 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe  BbEAA CDE Ec  c Cedcb AdCD c CdAAcbaEEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C BAE c   DEc CEDcCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A  c  b   aa  D      b                 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E  EB eDB  db    d  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 8 11 36

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 3 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 3 1 43

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 1 0 100
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YARARLI 8 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,845 218,140 4 8 8 8 1296

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 52 13 48,75 41 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CcDEAABCaEBED ABd CEAbcdB D dDCB A      

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C BAE BDC DEBcCEDeCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA d   aCDC BBAD  BCC          B       d

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen  c     D   A        

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 7 55

Türkçe 40 22 7 55

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 9 4 41

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 4 0 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 10 1 63
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 1 0 50
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİVDA VERGİ 458 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,450 218,140 6 27 27 27 2159

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 46 31 38,25 32 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CacEAABCcEBED dBACeEAe bcdD  eCdeABDaEda

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CeBAbac CdDbeACEcBCa     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA   ecECDC  BAD   C  b  DE a           

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen       cD   A  eBc   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 8 11 36

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 4 30

Matematik-1 40 12 4 30

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 1 0
Problemler 16 8 1 50
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA SAÇIK 294 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,150 218,140 7 28 28 28 2169

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 46 25 39,75 33 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe dEADdABCDEEDCaAABDCEEDCabEAABCaE ED ba e

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC ca dcacCDEeCDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D   e  b        A    cc  C  B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen B  EA c be D     a  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Paragraf 22 19 3 86
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Problemler 16 3 3 19
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 3 1 43

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ŞEN 494 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,245 218,140 11 52 52 52 2581

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 41 20 36,00 30 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe dEADceB DEEDC AAB d EDCaDEAAddDEBED baAd

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC Ba C   CDEBeDED      

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik           de    d                       

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen c  dA cDA  Dd     b 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Paragraf 22 14 4 64
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 2 48

Tarih-1 5 4 0 80

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Problemler 16 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 3 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL BAYAR 414 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,473 218,140 1 3 3 3 744

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 23 5 21,75 54 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 64 27 57,25 48 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbdABeDEbDCaAeBDCdEaCcDEAABCD BEa Aa d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C  a C    c  CaEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik AD  BCCAb  DEDa BA dD AECDCCBBdDAd B    

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen aebEAa DACEDB D  adC

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

Paragraf 22 14 8 64
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 2 0 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 5 58

Matematik-1 40 23 5 58

Problemler 16 14 0 88
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayı 1 1 0 100
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Prizma 2 1 1 50
Dik Üçgen 2 1 0 50
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 2 4 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 6 0 86

Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 1 0 100
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HAKAN 465 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,708 218,140 10 48 48 48 2535

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 42 25 35,75 30 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEAABCc BEa Aa dCEdbdbe DE eCddABeCaEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CaBAEb DCADEBcdEaBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  c a  AE  C    D                        

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E   B aD       dE D 

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 9 11 41

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 4 0 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUTALİP BAYINDIR 384 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,443 218,140 3 6 6 6 1001

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 62 32 54,00 45 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEcecCDEBED AB CCEAbcA aDEEDCcdbBDCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CeBAdCBeCcDEe  EadCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA d  AE  CC B D  B C bdBDEc        C  d

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EAdcBecDBeDAedeadCDe

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 15 6 68

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 8 0 50
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0

TYT Fen 20 9 11 45

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÇAKMAK 247 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,533 218,140 15 76 76 76 3019

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 34 19 29,25 24 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CBcEAABdaE  D  a  bEADcddCDEaDCeAABDdEEe

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e  A    a DEecCEadC      

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     E          B C                   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen   a    D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 14 8 64

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 1 1 20

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 3 0 19
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA BAYSU 436 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,843 218,140 17 98 98 98 3397

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 6,24 3,73 6,84

Toplam: 120 30 20 25,00 21 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDEcABdDa d   d dC ADadB D abCBdbBDCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C  A      D eb EaBbD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A  c  E     BA          aEa            

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 13 6 59

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 2 0 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 3 0 19
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ORTAK 35 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,113 218,140 18 118 118 118 3833

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 25 21 19,75 16 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe     bA CaEBED Aa          D dDCBecBcadEa

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal     E     Dde CEadeD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  c    AE  C    D    bA                  

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        ec cAbE      

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 10 33

Türkçe 40 13 10 33

Sözcükte Anlam 4 0 0 0
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 6 7 27

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 1 0 20

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 5 1 31
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ÇİÇEK 424 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,058 218,140 8 29 29 29 2171

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 6,24 3,73 6,84

Toplam: 120 44 19 39,25 33 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDEcAeCDEeED AB CCddDeeBCDEEaC  ABeCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CeBAEdB C DEeACcDdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik B      E  Ca Bdb C                     e

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 14 6 64

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 4 3 25
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA BATUR 380 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,563 218,140 2 5 5 5 880

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 19,75 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,38 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,93 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,24 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,96 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,50 7,22 7,50

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 6,24 3,73 6,84

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,12 0,51 0,85

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,31 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,67 0,58 1,09

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,11 2,89 4,26

Toplam: 120 61 19 56,25 47 38,14 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbcdBCDEcDC AABeaEEcC aEAABCDE E  AB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A CbBC C  ceDE CDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik Ac  BCCAe  DE   BA Ec  E bC  B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen  e E BcDAbEDBC   dEC

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 8 65

Türkçe 40 26 8 65

Paragraf 22 14 7 64
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Problemler 16 8 2 50
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 1 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 2 2 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 1 0 100
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Asit - Baz - Tuz 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ASLAN 407 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,768 218,140 7 39 39 39 2335

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 43 20 38,00 32 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEAABdcb ED ba CCcAbcdBeDEcDCBAcBcCEdD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal eDBAECBDCADEBcdEDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik        E  C                             

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen b a    D   A        

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 13 9 59

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 2 0 13
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AHMET YALÇIN 101 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,750 218,140 1 2 2 2 564

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 67 19 62,25 52 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEAABCbEBEDCABeCCEADeABCDEEDCBAbBcCEcD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CadAECcbCADEB CEaBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA E e EC C  BAD  BCCAbc DEDb           

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen cAac C  B      B    

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 18 4 82

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 4 40

Matematik-1 40 16 4 40

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 1 0
Problemler 16 10 0 63
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 0 0 0
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN ONUR 430 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,793 218,140 5 30 30 30 2182

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 45 22 39,50 33 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEAABdcb ED ba CCcADcdBeDEcDCddcBcCEdD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal eDBAECBDCADEBcdEDBCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik              B        b BD              

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen b ab   DB  A        

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 12 10 55

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 0 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BOĞATEKİN 43 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,743 218,140 15 78 78 78 3061

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 36 25 29,75 25 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CBbEAABb E E  bB deEADaABCDEdDCBAAcDCdEc

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CedcdadDCeDEe dEDdCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik a     b                                 

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen Eb c a     A        

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0
Paragraf 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 4 20

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALINAK 489 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,573 218,140 8 45 45 45 2398

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 43 22 37,50 31 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbc BeDEc CBAAcDCEEa BbEAABd EddD bB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C  Cd   AdDEeCDEaB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  a  c   A  DE b           C      c      

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen B  E  E A ED     cdd

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Paragraf 22 14 6 64
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 0 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Problemler 16 1 2 6
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 1 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 3 0 43

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR BOR 246 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,450 218,140 2 9 9 9 1385

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 53 15 49,25 41 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDEAABCDEBED AB CCEdDeABCDEcDCBdABeaEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CeeAdd Da DEBbCE*BCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA     a  C  B       A   D              

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen E      DB  A   B    

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 16 6 73

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 2 3 40

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 3 1 19
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 0 25

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ALPERTUNGA 338 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,425 218,140 9 55 55 55 2623

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 42 27 35,25 29 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe eEA cAB DEcDCaAABDaEEaCaDEAABdcEBED AB C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal   e  adaBDAaDEcCDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik         ba D  d Bd    c   e             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen a DEc c A  D    e d 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

Paragraf 22 14 6 64
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 0 1 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Problemler 16 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 2 3 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN KOCA 358 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,830 218,140 4 18 18 18 1842

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 50 23 44,25 37 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe eEAbBdBCDEcDCdAcBDCEEaCBDEAABdDEeE  Aa d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AdCDBC C DACDEeCDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  a      A  b    B       a    c          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen dbbdAc  A EDB    BE 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Paragraf 22 15 7 68
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Problemler 16 0 3 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 1 5 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 4 0 57

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA UÇAK 327 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,208 218,140 17 103 103 103 3474

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 3,65 3,73 6,84

Toplam: 120 28 15 24,25 20 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe bdAeceBCD  D  AABD    CBDEcA CDE E     C

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C  ad        CDaae     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik Ae    e   a   a BA      C C             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 6 48

Türkçe 40 19 6 48

Paragraf 22 9 5 41
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 0 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 5 16

Tarih-1 5 2 0 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Problemler 16 3 2 19
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARABACAK 307 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,403 218,140 16 84 84 84 3173

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 32 20 27,00 23 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CcebaAebDEa C  d    EeCBDEccB cE E   a  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal              EeCDEce     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik      C Ab BbE   BA      C C  B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    EA c A  DB    Ba 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 13 33

Türkçe 40 13 13 33

Paragraf 22 6 9 27
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Sözcükte Yapı 1 0 0 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 1 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 0 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 0 0 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Problemler 16 5 0 31
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 2 30

Fizik 7 2 1 29

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE KUYULDAR 282 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,353 218,140 18 119 119 119 3858

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 29 36 20,00 17 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CdDEAAedcEBEaCbaeCbEAbccBdDacaCdebBDCdaD

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CeeAEadaC D abdccB a     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik aA  D  c  Cd                a           

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 9 13 41

TYT Sosyal 25 6 11 24

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Bölünebilme 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 1 0 100
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 2 6
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK SAYGILI 355 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,238 218,140 14 77 77 77 3023

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 36 24 30,00 25 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CaDEcABdcb ED cB CCEADaAdaDa DCBAAcDCE D

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal C     BDa DE AaEadd      

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik  A     E       b      e a   d           

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen be c   D   A    dC  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100
Paragraf 22 15 5 68

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 1 0 20

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KÜÇÜKÖNER 258 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,623 218,140 6 35 35 35 2254

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 43 15 39,25 33 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe ecADdABCDaaDCBAABDCEEaCBDEAAeC EBE  AB d

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AEC  C CeDACDEeCaE B     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik         e a               e  B          

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen Ba                  

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

Paragraf 22 16 6 73
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 0 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 0 1 0
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Problemler 16 1 1 6
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Newton Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR BİLEN 277 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,255 218,140 3 14 14 14 1723

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 8 9 5,75 14 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 51 26 44,50 37 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe eEAecABCDaaDCdAABcbEEaCBbEAABCDEBEDbABcC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A CDdC CBadCDEeCDEDd     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D  aC  b cDEe cBA    eECb    e   b     

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen    E       D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Paragraf 22 13 9 59
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama 2 2 0 100
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 9 20

Matematik-1 40 8 9 20

Problemler 16 4 3 25
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 1 0
Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞEN ATAY 397 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,860 218,140 11 66 66 66 2770

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 36 11 33,25 28 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAe A bDEc CdAAB  EEDCBbE ABCeE E  Ac  

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal A C B   c  dDEBCDEDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik            D                            

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen            D   a dE 

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 7 55

Türkçe 40 22 7 55

Paragraf 22 13 4 59
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 3 0 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 0 0
Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0
Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Problemler 16 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 0 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ADSIZ 447 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,643 218,140 12 67 67 67 2778

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 37 17 32,75 27 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CabEAABdaE ED ba  eEeDdAB D E CdAABDCEED

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal e  AE   C DEB CEc CD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik        d              A  DE             

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen     e cc        dC  

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 0 2 0
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 15 4 68

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 2 1 40

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Çağda Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
İklim 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin Doğası 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Bilimi 1 0 1 0
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ÇAPARLAR 287 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,178 218,140 10 65 65 65 2760

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 40 32 32,00 27 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CBDEcABdcE E  Aa  dEeecAeCDaaaad d      

Cevap Anahtarı A CBDEAABCDEBEDCABACCEADBABCDEEDCBAABDCEED

TYT Sosyal CbdAEacDacDEeAdEceCD     

Cevap Anahtarı A CDBAECBDCADEBACEDBCDEBADE

TYT Matematik BA E   EC Ca B     C AbaBbE         d   

Cevap Anahtarı A BACEDDAECDCCBBADCCBCCAAEBDEDEBABEABECDAB

TYT Fen EA c   DB  A   Ba   

Cevap Anahtarı A EABEBCDDBCDACEABECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 15 33

Türkçe 40 13 15 33

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Sözcükte Yapı 1 0 1 0
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 0 0 0
Paragraf 22 4 11 18

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Harita Bilgisi 1 0 1 0
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 1 0 100
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

Bölünebilme 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Problemler 16 6 1 38
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Fonksiyon 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 2 30

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin Doğası 1 1 0 100
Özkütle 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 1 0
Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Yıldız Serisi Deneme 3 Ronaldo” - 2302/03

BİNGÖL / BİNGÖL MERKEZ / ALTMIŞINCI YIL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ECER 51 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,480 218,140 13 71 71 71 2919

Puanı Hesaplanan: 150 155 155 5059

Katılımlar: 18 151 184 184 5264

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,74 16,84 17,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,96 1,74 1,99

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,57 0,62 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,42 1,97 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,89 2,67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,12 7,22 7,50

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 3,65 3,73 6,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,51 0,51 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,87 1,81 2,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,58 1,09

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,75 2,89 4,26

Toplam: 120 38 27 31,25 26 36,11 29,87 34,81

TYT Türkçe CEAbc aeDc DCBAABDCdEDCcDEAABCa eED bBbC

Cevap Anahtarı B CEADBABCDEEDCBAABDCEEDCBDEAABCDEBEDCABAC

TYT Sosyal AbebaCeCcebdDEeCDcDB     

Cevap Anahtarı B AECDBCACBDACDEBCDEDBDEEBA

TYT Matematik  D b    b c               C             

Cevap Anahtarı B ADCCBCCAAEBDEDEBBACEDDAECDCCBBCDABABEABE

TYT Fen   cd    A  D        

Cevap Anahtarı B BCDEABEDACEDBCDBABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Paragraf 22 14 6 64
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Sözcükte Yapı 1 1 0 100
Cümlenin Öğeleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama 2 1 1 50
Anlatım Tekilleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk İnkilapları 1 0 1 0
Tarih ve Zaman 1 0 1 0
Devrimler Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Çağda Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfus 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0
Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Farklı Açılardan Görmek 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsfefe ile Düşünme - Akıl Yürütme ve Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Din Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İnsanın Allah İle İrtibatı 1 1 0 100
Allah'ın Elçileri : Peygamberler 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in Hayatı 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme ve Yazma - Felsefi Okuma  ve Yazma 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma - Felsefi Düşüncenin Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme - Akıl Yürütmede Dilin Doğru Kullanımı 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Problemler 16 2 1 13
Mantık 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyon 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Polinom 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
I. Dereceden Denklem 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Üslü Sayı 1 0 0 0
Köklü Sayı 1 0 0 0
Dikdörtgenkerde Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Prizma 2 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Dörtgenlerde Alan 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgenlerde Uzunluk 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 2 0

Newton Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Fiziğin Doğası 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
İş - Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Asit - Baz - Tuz 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Kimya Her Yerde 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Atom 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleit Asitler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

