
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PUAN YAYINLARI KURUMSAL 9. SINIF DENEME-488 141 141 988

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 10,6 12,99 15,9 9,4 13,54 8,7 7,3 6,90 10,7 10,7 7,99 50,9 37,9 41,42 237,790

Okul Ortalaması 15,4 10,9 12,66 14,8 10,0 12,29 4,5 5,7 3,03 7,7 10,2 5,16 42,4 36,9 33,14 207,140

KATILIMLAR

1 180 SİNEM BERDİBEK  9A 24 5 22,75 16 11 13,25 13 8 11,00 13 12 10,00 66 36 57,00 299,063 1 1 1 1 178

2 121 ENSAR ELHAKAN  9A 19 9 16,75 17 7 15,25 10 7 8,25 13 9 10,75 59 32 51,00 265,713 2 2 2 2 324

3 0 YUSUF ÇAĞLAYAN   20 10 17,50 19 9 16,75 6 4 5,00 16 7 14,25 61 30 53,50 262,558 1 3 3 3 347

4 32 EMRE ARIKAN  9A 20 6 18,50 17 6 15,50 7 4 6,00 12 6 10,50 56 22 50,50 261,810 3 4 4 4 353

5 2 ZEYNEP ÇİNTAY  9C 18 8 16,00 17 6 15,50 9 4 8,00 11 11 8,25 55 29 47,75 256,958 1 5 5 5 378

6 87 İSA ÇİNTAY  9A 20 10 17,50 19 8 17,00 9 7 7,25 7 10 4,50 55 35 46,25 255,398 4 6 6 6 394

7 144 SEFA YILDIZ  9A 20 7 18,25 21 6 19,50 4 3 3,25 11 6 9,50 56 22 50,50 253,535 5 7 7 7 407

8 177 BENSU BA *T  9A 19 5 17,75 17 7 15,25 7 2 6,50 10 13 6,75 53 27 46,25 253,320 6 8 8 8 409

9 211 BERA ELÇİ  9C 20 8 18,00 22 3 21,25 6 8 4,00 7 5 5,75 55 24 49,00 252,688 2 9 9 9 412

10 160 ÖZGÜR TAYÇUR  9A 17 9 14,75 20 6 18,50 6 1 5,75 12 9 9,75 55 25 48,75 249,723 7 10 10 10 425

11 94 CAN BUCUKA  9A 18 9 15,75 17 5 15,75 7 8 5,00 15 10 12,50 57 32 49,00 249,638 8 11 11 11 426

12 78 AYBÜKE ADAŞ  9C 17 13 13,75 19 8 17,00 8 6 6,50 12 7 10,25 56 34 47,50 247,050 3 12 12 12 444

13 90 U ÇELİK  9A 20 8 18,00 15 12 12,00 9 9 6,75 7 12 4,00 51 41 40,75 243,313 9 13 13 13 466

14 106 ENES KOŞUNALP  9A 20 7 18,25 20 8 18,00 2 1 1,75 12 13 8,75 54 29 46,75 241,318 10 14 14 14 473

15 150 MİRAÇ BUDAN  9A 18 8 16,00 16 5 14,75 7 4 6,00 6 7 4,25 47 24 41,00 237,493 11 15 15 15 497

16 50 MUHSİN ASLAN  9A 16 8 14,00 19 7 17,25 6 5 4,75 10 10 7,50 51 30 43,50 234,473 12 16 16 16 507

17 70 ASLIHAN BULUT  9B 18 10 15,50 18 9 15,75 5 7 3,25 12 13 8,75 53 39 43,25 232,470 1 17 17 17 521

18 127 BERFİN BAKAN  9C 21 6 19,50 16 7 14,25 2 3 1,25 9 9 6,75 48 25 41,75 232,140 4 18 18 18 523

19 62 MUHAMMED  ÇAĞLAR  9A 18 11 15,25 17 6 15,50 6 3 5,25 6 9 3,75 47 29 39,75 231,193 13 19 19 19 529

20 80 NURULLAH KARAGÖL  9B 19 8 17,00 20 8 18,00 3 5 1,75 6 2 5,50 48 23 42,25 229,718 2 20 20 20 536

21 136 MUSTAFA TUNÇ  9A 19 8 17,00 14 8 12,00 6 8 4,00 7 9 4,75 46 33 37,75 226,733 14 21 21 21 550

22 148 NİSA BAYKARA  9C 18 12 15,00 17 11 14,25 5 6 3,50 10 9 7,75 50 38 40,50 226,463 5 22 22 22 551

23 45 MUHAMMED TEMİZ  9B 16 10 13,50 18 7 16,25 4 9 1,75 15 8 13,00 53 34 44,50 225,863 3 23 23 23 556

24 164 ALİ EFE BOR  9A 20 10 17,50 16 14 12,50 5 7 3,25 7 15 3,25 48 46 36,50 223,210 15 24 24 24 576

25 117 BEYZA BAĞCI  9C 15 10 12,50 15 8 13,00 6 1 5,75 8 6 6,50 44 25 37,75 222,143 6 25 25 25 579

26 0 BEKİR  9A 21 6 19,50 15 9 12,75 2 5 0,75 6 11 3,25 44 31 36,25 219,590 16 26 26 26 588

27 0 HİRANUR GENÇ  9B 16 14 12,50 18 12 15,00 5 7 3,25 11 15 7,25 50 48 38,00 215,310 4 27 27 27 609

28 83 ECRİN ARİ  9C 17 12 14,00 18 10 15,50 4 7 2,25 8 10 5,50 47 39 37,25 214,253 7 28 28 28 614

29 103 ZEHRA DAĞ  9B 17 8 15,00 17 9 14,75 5 8 3,00 4 8 2,00 43 33 34,75 213,805 5 29 29 29 618

30 72 ELİF FENKLİ  9B 17 9 14,75 17 9 14,75 5 8 3,00 5 10 2,50 44 36 35,00 213,728 6 30 30 30 619

31 112 İLAYDA KÖÇER  9B 17 11 14,25 13 12 10,00 4 4 3,00 11 11 8,25 45 38 35,50 212,670 7 31 31 31 625

32 116 MİRAÇ BALAT  9A 12 17 7,75 15 15 11,25 9 4 8,00 10 8 8,00 46 44 35,00 212,643 17 32 32 32 626

33 81 YUNUS DOĞAN  9B 17 9 14,75 8 4 7,00 5 4 4,00 8 2 7,50 38 19 33,25 211,923 8 33 33 33 631

34 92 YÜSRA KUTUL AN  9C 19 8 17,00 14 4 13,00 0 3 -0,75 9 3 8,25 42 18 37,50 211,805 8 34 34 34 632

35 89 ELİF BUĞRAHAN  9B 16 12 13,00 16 11 13,25 4 8 2,00 13 14 9,50 49 45 37,75 211,770 9 35 35 35 633

36 86 SEMİH AYBEK  9B 17 10 14,50 17 8 15,00 3 10 0,50 11 12 8,00 48 40 38,00 211,360 10 36 36 36 638

37 153 AHMET UVAT  9A 18 8 16,00 15 4 14,00 2 4 1,00 6 7 4,25 41 23 35,25 210,738 18 37 37 37 640

38 46 ESMA ERGÜN  9C 18 10 15,50 18 10 15,50 3 7 1,25 4 8 2,00 43 35 34,25 208,713 9 38 38 38 647

39 96 NEHİR DENİZ  9B 15 12 12,00 18 7 16,25 3 5 1,75 10 12 7,00 46 36 37,00 207,848 11 39 39 39 651

40 110 GAMZE ARSLAN  9C 20 7 18,25 13 17 8,75 2 3 1,25 7 16 3,00 42 43 31,25 207,795 10 40 40 40 652

41 97 İREM  TUNÇ  9C 14 13 10,75 12 7 10,25 6 1 5,75 8 10 5,50 40 31 32,25 206,940 11 41 41 41 653

42 147 EYÜP BUĞRAHAN  9A 19 10 16,50 16 11 13,25 2 5 0,75 3 2 2,50 40 28 33,00 206,568 19 42 42 42 654

43 104 FERHAT YILDIZ  9A 16 13 12,75 16 14 12,50 3 3 2,25 12 18 7,50 47 48 35,00 206,470 20 43 43 43 655

44 134 SEMANUR MORKOYUN  9C 15 11 12,25 14 14 10,50 3 4 2,00 13 8 11,00 45 37 35,75 205,653 12 44 44 44 660

45 79 UĞUR DOĞAN  9C 13 16 9,00 18 7 16,25 7 9 4,75 8 15 4,25 46 47 34,25 204,945 13 45 45 45 664

46 88 HAYRUNNİSA ALCU  9Ç 15 13 11,75 18 11 15,25 4 6 2,50 7 9 4,75 44 39 34,25 204,040 1 46 46 46 669

47 115 GAMZE KINA  9C 17 9 14,75 11 8 9,00 5 5 3,75 3 6 1,50 36 28 29,00 203,245 14 47 47 47 672

48 54 EREN GÜVEN  9B 14 10 11,50 14 13 10,75 6 5 4,75 8 17 3,75 42 45 30,75 202,725 12 48 48 48 674
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49 141 MİRAY KARAKIŞ  9B 14 14 10,50 14 15 10,25 8 8 6,00 8 20 3,00 44 57 29,75 202,270 13 49 49 49 677

50 68 ELİFSU ELÇİ  9C 16 13 12,75 14 4 13,00 4 6 2,50 6 8 4,00 40 31 32,25 201,973 15 50 50 50 680

51 11 ELİF RONİ ŞAHİN  9C 18 7 16,25 15 6 13,50 1 3 0,25 3 8 1,00 37 24 31,00 200,610 16 51 51 51 686

52 48 BERAT NASIRBEL  9B 13 12 10,00 13 14 9,50 8 9 5,75 9 18 4,50 43 53 29,75 200,228 14 52 52 52 691

53 102 MUSTAFA DEMİREL  9B 16 10 13,50 14 10 11,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 34 23 28,25 199,433 15 53 53 53 695

54 170 HAZAR TOLU  9A 9 17 4,75 16 11 13,25 8 4 7,00 10 8 8,00 43 40 33,00 199,263 21 54 54 54 696

55 73 YAĞMUR PERÇİN  9C 16 12 13,00 14 11 11,25 5 7 3,25 5 13 1,75 40 43 29,25 198,665 17 55 55 55 699

56 142 ZEYNEP DEMİR  9C 14 11 11,25 16 6 14,50 3 4 2,00 7 9 4,75 40 30 32,50 197,815 18 56 56 56 700

57 140 TESNİM ALAKHRAS  9C 14 9 11,75 13 11 10,25 5 2 4,50 4 9 1,75 36 31 28,25 197,550 19 57 57 57 701

58 126 MELİKE KAYIRTAR  9C 15 12 12,00 16 10 13,50 4 3 3,25 1 4 0,00 36 29 28,75 195,858 20 58 58 58 706

59 210 HİRANUR HANSU  9B 13 14 9,50 15 15 11,25 5 5 3,75 9 14 5,50 42 48 30,00 193,758 16 59 59 59 712

60 133 YAĞMUR AĞIRBAŞ  9B 15 12 12,00 13 11 10,25 3 6 1,50 10 15 6,25 41 44 30,00 192,288 17 60 60 60 716

61 122 EREN ABAY  9B 16 13 12,75 15 14 11,50 4 6 2,50 4 14 0,50 39 47 27,25 191,938 18 61 61 61 717

62 109 NİSA ÇAKMAK  9B 12 13 8,75 17 9 14,75 3 4 2,00 8 6 6,50 40 32 32,00 191,238 19 62 62 62 718

63 111 SEMANUR KIZIL  9B 15 9 12,75 18 9 15,75 1 7 -0,75 7 17 2,75 41 42 30,50 189,073 20 63 63 63 726

64 119 BÜNYAMİNN  KAYAAA  9A 15 12 12,00 16 13 12,75 5 21 -0,25 10 17 5,75 46 63 30,25 187,860 22 64 64 64 731

65 156 MELİSA OKKA  9A 13 14 9,50 15 10 12,50 4 6 2,50 7 13 3,75 39 43 28,25 186,733 23 65 65 65 737

66 99 BERRA TANIK  9B 14 11 11,25 15 10 12,50 3 8 1,00 8 17 3,75 40 46 28,50 186,555 21 66 66 66 738

67 105 ŞULE TUANA TEZEL  9B 16 4 15,00 9 9 6,75 1 3 0,25 4 3 3,25 30 19 25,25 185,290 22 67 67 67 740

68 76 UMUT TAMTAŞ  9C 14 9 11,75 14 12 11,00 1 0 1,00 4 5 2,75 33 26 26,50 183,500 21 68 68 68 745

69 123 ESMANUR ESES  9B 13 15 9,25 18 11 15,25 3 7 1,25 7 17 2,75 41 50 28,50 183,328 23 69 69 69 746

70 100 YUSUF IŞIK  9C 9 17 4,75 15 11 12,25 7 4 6,00 6 15 2,25 37 47 25,25 180,880 22 70 70 70 757

71 118 DİCLE YORĞUN  9B 14 12 11,00 11 11 8,25 3 7 1,25 6 8 4,00 34 38 24,50 178,153 24 71 71 71 762

72 107 HATİCE ARSLAN  9B 13 7 11,25 13 8 11,00 0 2 -0,50 6 6 4,50 32 23 26,25 177,263 25 72 72 72 764

73 120 FIRAT BULUT  9C 7 16 3,00 13 8 11,00 8 5 6,75 6 11 3,25 34 40 24,00 176,560 23 73 73 73 765

74 128 GÜLBAHAR KOÇAKELÇİ  9C 12 13 8,75 10 9 7,75 1 1 0,75 10 5 8,75 33 28 26,00 174,358 24 74 74 74 770

75 61 MERYEM BOR  9B 14 13 10,75 12 15 8,25 4 11 1,25 7 20 2,00 37 59 22,25 173,200 26 75 75 75 772

76 138 HASAN CANTİMUR  9C 10 15 6,25 12 11 9,25 4 6 2,50 9 7 7,25 35 39 25,25 172,920 25 76 77 77 775

77 95 EDACAN BINGÖL  9C 14 9 11,75 11 11 8,25 6 19 1,25 0 2 -0,50 31 41 20,75 172,535 26 77 78 78 776

78 95 ZERDA ELGÖRMÜŞ  9B 13 12 10,00 12 7 10,25 1 2 0,50 4 4 3,00 30 25 23,75 172,500 27 78 79 79 777

79 129 MELİKE KINA  9B 10 16 6,00 11 11 8,25 6 7 4,25 5 7 3,25 32 41 21,75 170,730 28 79 80 80 786

80 71 NİSA ARSLANGİRAY  9C 13 15 9,25 14 13 10,75 1 5 -0,25 8 12 5,00 36 45 24,75 170,540 27 80 81 81 787

81 77 İREM CİRİT  9B 12 14 8,50 12 12 9,00 3 6 1,50 6 13 2,75 33 45 21,75 168,053 29 81 82 82 791

82 114 HAMZA UZUN  9B 9 12 6,00 15 14 11,50 3 6 1,50 5 7 3,25 32 39 22,25 163,853 30 82 84 84 803

83 135 DÜNYANUR KARAAYİT  9B 14 12 11,00 9 17 4,75 3 8 1,00 4 14 0,50 30 51 17,25 162,580 31 83 85 85 806

84 146 ASEL SEVEN  9C 10 17 5,75 12 14 8,50 0 3 -0,75 7 7 5,25 29 41 18,75 148,963 28 84 91 91 836

85 149 ELİF BERFİN CEBBA  9C 13 16 9,00 10 19 5,25 0 6 -1,50 6 22 0,50 29 63 13,25 142,655 29 85 96 96 851

86 151 BURAK DEMİR  9A 8 22 2,50 2 28 -5,00 2 10 -0,50 9 21 3,75 21 81 0,75 104,723 24 86 127 127 944

87 130 MUHAMMEDBAKİ BARMAN 9B 7 11 4,25 5 20 0,00 3 14 -0,50 2 16 -2,00 17 61 1,75

88 82 ESAD ÇİÇEK  9B 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 7 1,25 4 16 0,00
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